证券代码：000059              证券简称：*ST华锦          公告编号：2016-001

北方华锦化学工业股份有限公司

关于解除股份限售的提示性公告

重要提示：

 本次解除限售股份实际可上市流通数量为199,468,085股，占总股本比例12.47%。

 本次解除限售股份上市流通日期为2016年1月8日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”本次非公开发行申请于2013年3月25

日由中国证券监督管理委员会受理，于2014年9月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通

过。2014年10月16日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准北方华锦化学工业股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1071号），核准公司非公开发行不超过5亿股新

股。公司向北方华锦化学工业集团有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资

产管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、东海基金管理有限责任公司、王绍

林、汇添富基金管理股份有限公司、首创证券有限责任公司共8名特定投资者非公开发行股票

398,936,170股A股，募集资金总额为人民币2,999,999,998.40元，扣除各项发行费用

45,898,936.00元，募集资金净额为2,954,101,062.40元。公司于2014年12月25日就本次增发

股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股

份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。2014

年12月31日，本次新增股份398,936,170股在深圳证券交易所上市。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2014年12月31日，自本次发行结束

之日，北方华锦化学工业集团公司认购的股票限售期为三十六个月；其他投资者认购的股票

限售期为十二个月。

公司非公开发行有关具体情况详见2014年12月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

及巨潮资讯网上的《华锦股份：非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》。

二、本次解除限售股份的情况

1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，除控股股东北方华锦化学工业集团有限公司

外，其他七家发行对象财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、广发

证券资产管理（广东）有限公司、东海基金管理有限责任公司、王绍林、汇添富基金管理股

份有限公司、首创证券有限责任公司承诺如下：自新增股份上市首日起12个月内不转让，限

售期限为2014年12月31日至2015年12月31日。截至2015年12月31日收到上述七家股东本次解

除限售授权委托书，并向深圳证券交易所申请本次解除限售相关事项。

2、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东对公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日,

本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其

违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的情况

1、本次解除限售股份可上市流通日期：2016年1月8日

2、本次可上市流通数量为199,468,085股，占总股本比例12.47%。

3、本次申请解除限售的股东户数59户；

4、本次解除限售股份可上市流通情况如下：

序

号

股东委托管

理机构名称
股东名称

持有的有限

售条件流通

股数量(股)

申请解除限售股份

股份总数

(股)

占总股

本比例

1
首创证券有

限责任公司
深圳中润富银一期股权投资基金企业（有限合伙） 5,984,042  5,984,042  0.37%

2

汇添富基金

管理股份有

限公司

汇添富基金－宁波银行－沈利萍 3,324,471  3,324,471  0.21%

3

申 万 菱 信

（上海）资

产管理有限

公司

申万菱信（上海）资产－工商银行－中融信托－中融－瑞林集合资金

信托计划
39,893,617  39,893,617  2.49%

4

东海基金管

理有限责任

公司

东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 98 号资产管理计划 5,711,436  5,711,436  0.36%

东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 97 号资产管理计划 5,711,436  5,711,436  0.36%

小计 11,422,872 11,422,872 0.71%

序

号

股东委托管

理机构名称
股东名称

持有的有限

售条件流通

股数量(股)

申请解除限售股份

股份总数

(股)

占总股

本比例

5 王绍林 王绍林 16,502,659  16,502,659  1.03%

6

广发证券资

产管理（广

东）有限公

司

广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝 4号集合资产管理计划 7,978,723  7,978,723  0.50%

广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝 6号集合资产管理计划 7,978,723  7,978,723  0.50%

广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝 5号集合资产管理计划 7,978,723  7,978,723  0.50%

广发证券－广发－广发金管家多添利集合资产管理计划 2,659,575  2,659,575  0.17%

小计 26,595,744 26,595,744 1.66%

7
财通基金管

理有限公司

财通基金－工商银行－财通基金－同安定增保 1号资产管理计划 664,894  664,894  0.04%

财通基金－工商银行－财通基金－永安 7 号资产管理计划 1,329,787  1,329,787  0.08%

财通基金－工商银行－财通基金－富春定增 21 号资产管理计划 664,894  664,894  0.04%

财通基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托·恒盛定向

增发投资集合资金信托计划
1,329,787  1,329,787  0.08%

财通基金－工商银行－财通基金－富春海捷定增 52 号资产管理计划 2,659,574  2,659,574  0.17%

财通基金－工商银行－上海同安投资管理有限公司 2,526,596  2,526,596  0.16%

财通基金－工商银行－富春定增 19 号资产管理计划 664,894  664,894  0.04%

财通基金－工商银行－富春定增 55 号资产管理计划 478,723  478,723  0.03%

财通基金－工商银行－富春定增 31 号资产管理计划 797,872  797,872  0.05%

财通基金－工商银行－富春允能定增 1号资产管理计划 4,654,255  4,654,255  0.29%

财通基金－工商银行－富春定增 35 号资产管理计划 1,994,681  1,994,681  0.12%

财通基金－工商银行－富春长城 1号资产管理计划 398,936  398,936  0.02%

财通基金－工商银行－富春定增 36 号资产管理计划 1,063,830  1,063,830  0.07%

财通基金－工商银行－富春定增 66 号资产管理计划 1,329,787  1,329,787  0.08%

财通基金－工商银行－富春定增 26 号资产管理计划 1,994,681  1,994,681  0.12%

财通基金－工商银行－永安定增 3号资产管理计划 664,894  664,894  0.04%

财通基金－工商银行－富春申万 1号资产管理计划 1,063,830  1,063,830  0.07%

财通基金－工商银行－中信信诚资产管理有限公司 1,462,766  1,462,766  0.09%

财通基金－工商银行－富春定增 16 号资产管理计划 1,329,787  1,329,787  0.08%

财通基金－工商银行－富春定增 25 号资产管理计划 3,989,361  3,989,361  0.25%

财通基金－工商银行－富春定增 60 号资产管理计划 5,319,149  5,319,149  0.33%

财通基金－工商银行－富春定增 75 号资产管理计划 2,659,574  2,659,574  0.17%

财通基金－工商银行－财智定增 1号资产管理计划 797,872  797,872  0.05%

财通基金－工商银行－富春定增 84 号资产管理计划 8,643,617  8,643,617  0.54%

财通基金－光大银行－富春定增 85 号资产管理计划 3,324,468  3,324,468  0.21%

财通基金－工商银行－富春定增 79 号资产管理计划 1,742,021  1,742,021  0.11%

财通基金－光大银行－匹克定增组合 2号资产管理计划 1,063,830  1,063,830  0.07%

财通基金－光大银行－财通基金－汇聚信定增 1号资产管理计划 398,936  398,936  0.02%

财通基金－光大银行－富春定增 58 号资产管理计划 1,329,787  1,329,787  0.08%

财通基金－光大银行－安信佛山定增 4号资产管理计划 1,462,766  1,462,766  0.09%

财通基金－光大银行－富春恒泰华盛定增 22 号资产管理计划 1,329,787  1,329,787  0.08%

财通基金－光大银行－安信佛山定增 1号资产管理计划 1,329,788  1,329,788  0.08%

财通基金－光大银行－中信定增 2号资产管理计划 3,989,362  3,989,362  0.25%

财通基金－光大银行－西南益坤定增 1号资产管理计划 1,595,745  1,595,745  0.10%

序

号

股东委托管

理机构名称
股东名称

持有的有限

售条件流通

股数量(股)

申请解除限售股份

股份总数

(股)

占总股

本比例

财通基金－光大银行－安信佛山定增 5号资产管理计划 1,196,808  1,196,808  0.07%

财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司 664,894  664,894  0.04%

财通基金－光大银行－安信佛山定增 2号资产管理计划 1,329,787  1,329,787  0.08%

财通基金－平安银行－郝慧 2,659,574  2,659,574  0.17%

财通基金－平安银行－张永珍 664,894  664,894  0.04%

财通基金－平安银行－锐成投资管理有限公司 2,659,574  2,659,574  0.17%

财通基金－兴业银行－金诚定增 1号资产管理计划 5,452,127  5,452,127  0.34%

财通基金－兴业银行－金诚定增 2号资产管理计划 9,973,404  9,973,404  0.62%

财通基金－兴业银行－陈索文 664,894  664,894  0.04%

财通基金－兴业银行－上海鸿立股权投资有限公司 664,894  664,894  0.04%

财通基金－上海银行－东北证券定增 1号资产管理计划 1,329,787  1,329,787  0.08%

财通基金－上海银行－富春橙智定增 38 号资产管理计划 664,894  664,894  0.04%

财通基金－上海银行－富春橙智定增 39 号资产管理计划 664,894  664,894  0.04%

财通基金－上海银行－景闰 3号资产管理计划 664,894  664,894  0.04%

财通基金－招商银行－富春定增 53 号资产管理计划 438,830  438,830  0.03%

小计 95,744,680 95,744,680 5.99%

合        计 199,468,085 199,468,085 12.47%

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型
本次变动前 本次变动增减

（+、-）

本次变动后

股数(股) 比例 % 股数(股) 比例 %

一、限售流通股（或非流通股） 398,939,626 24.94 -199,468,085 199,471,541 12.47

    01 首发后个人类限售股 16.502.659 1.03 -16,502,659 0 0.00

    03 首发后机构类限售股 382,433,511 23.91 -182,965,426 199,468,085 12.47

    04 高管锁定股 3,456 0.00  3,456 0.00

二、无限售流通股 1,200,502,911 75.06 199,468,085 1,399,970,996 87.53

    其中未托管股数 0 0.00  0 0.00

三、总股本 1,599,442,537 100  1,599,442,537 100

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：

1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；

2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规

及限售承诺；

3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、中信建投证券对华锦股份非公开发行限售股本次解禁事项无异议。

六、备查文件

1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；

2、保荐机构核查意见。

特此公告

      北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 6 日

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