证券代码：600436         证券简称：片仔癀         公告编号：2016-030

漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事会

审议 2015 年度高送转预案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司2016年4月16日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布了2016-028号公告《漳州片仔癀药业股份有限公司董事

会审议2015年度高送转预案的补充公告》，现对公告中“三、公司董事及提议股

东的持股变动情况与增减持计划”内容补充披露如下：

截至本公告披露日，公司董事均未直接或间接持有本公司股份。且未来6个月

内，公司董事不存在增持公司股份的计划。

特此公告！

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016年 4月 26日