证券代码：603169    证券简称：兰石重装    公告编号：临 2017-046

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于股东债务重组暨无法实施减持计划的公告

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）于 2017

年 3 月 24 日收到公司股东甘肃兴陇资本管理有限公司（以下简称“兴陇资本”）

发来的《股份减持计划告知函》，其减持计划为：“自公告发布之日起三个交易日

后的六个月内，以不低于 16 元/股的价格，通过集中竞价交易或大宗交易方式减

持不超过 30,762,400 股，即不超过兰石重装总股本的 3%，其中，任意连续三个

月内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%。”具体内容详见

公司于 2017 年 3 月 25 日披露的《关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：

临 2017-034）。

2017 年 4 月 27 日，公司收到兴陇资本发来的《甘肃兴陇资本管理有限公司

关于实施债务重组的告知函》，经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批复

同意，兴陇资本拟与甘肃省国有资产投资集团有限公司实施债务重组，以兴陇资

本非货币资产清偿所欠甘肃省国有资产投资集团有限公司的债务。债务重组完成

后，兴陇资本将不再持有兰石重装股票，因此无法实施减持计划。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

                                    2017 年 4 月 28 日

备查文件

1、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会关于债务重组的批复

2、甘肃兴陇资本管理有限公司关于实施债务重组的告知函

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。