证券代码：300008     证券简称：天海防务     公告编号：2017-060

天海融合防务装备技术股份有限公司

关于公司董事、高管终止减持股份计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）于 2017年 4

月 20 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于 2016 年度利润分配及资本公积

金转增股本预案的公告》(公告编号：2017-049)，公告披露了公司利润分配方案披露后 6个月

内公司董监高持股变动情况及未来减持计划：公司副总经理、董事会秘书马锐先生计划减持不

超过 47,493 股；公司副总经理林强先生及其配偶计划减持总计不超过 51,000股；公司副总经

理寻正来先生计划减持不超过 15,000 股。若此期间有送股、资本公积金转增股本等变动事项，

对上述数量股份做相应调整。上述人员在利润分配方案披露后 6个月内的减持计划均按照《上

市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》承诺。

公司于 2017年 6月 1日收到马锐先生、林强先生、寻正来先生的通知，现已采取其他方

式解决个人资金需求，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为稳定资

本市场，维护广大中小投资者利益，决定提前终止上述减持计划。

截至 2017年 6月 1日，马锐先生持有公司 474,932股股份，占公司总股本的 0.0495%；

林强先生持有公司 300,000股股份，占公司总股本 0.0312%；寻正来先生持有公司 150,000股

股份，占公司总股本 0.0156%。（该数据为公司资本公积转增股本后的数据）

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二日