深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

公司股东天津力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其一致行动人 常州力合华富创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月23日 在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于股东减 持股份预披露的公告》(公告编号: 2018-009)。公司股东天津力合创赢股权投资 基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"力合创赢")及其一致行动人常州力合 华富创业投资有限公司(以下简称"力合华富")计划自公告之日起十五个交易 日后的六个月内,以集中竞价交易和大宗交易等方式减持本公司股份不超过 18,471,020 股(占本公司总股本比例不超过 4.84%)。截止 2018 年 9 月 15 日, 力合创赢及其一致行动人力合华富的减持计划期限已届满,现将本次减持计划实 施情况公告如下:

一、股东减持股份计划情况

- (一)股东减持股份计划的主要内容
- 1、减持原因:投资发展需要
- 2、减持股份来源:公司首次公开发行股票上市前的股份
- 3、减持期间:本公告之日起的十五个交易日后的六个月内
- 4、拟减持股份数量及比例:力合创赢及其一致行动人力合华富拟减持不超 过所持有本公司股份 18,471,020 股,占公司总股本比例不超过 4.84%。若减持 期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则减持 数量将相应进行调整。
- 5、减持方式:集中竞价交易和大宗交易等方式,其中通过集中竞价交易减 持的股份数量在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的百分之一;通过

大宗交易减持的股份数量在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的百分之二。

6、减持价格:根据减持时的二级市场价格确定,但不低于发行价(指本公司首次公开发行股票的发行价格),本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价将相应进行调整。

(二)股东承诺与履行情况

力合创赢、力合华富在公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中均作出如下承诺:

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司 公开发行股份前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发 行股票前已发行的股份。

截至本公告日,力合创赢、力合华富均严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

二、股东减持计划实施情况

1、股东减持股份情况(减持方式:集中竞价交易)

股东名称	减持期间	减持均价	减持股数(万 股)	减持比例 (%)
	2018/3/15	8. 0728	13. 600	0. 0357%
	2018/3/16	8. 1448	18. 000	0. 0472%
	2018/3/19	8. 1998	19. 300	0. 0506%
	2018/3/20	8. 3539	15. 100	0. 0396%
	2018/3/21	8. 5072	11. 400	0. 0299%
	2018/3/22	8. 8982	19. 000	0. 0498%
力合创赢	2018/3/23	9. 2896	19. 000	0. 0498%
	2018/3/27	9. 3931	33. 760	0. 0886%
	2018/4/10	8. 3212	30. 000	0. 0787%
	2018/4/19	7. 9956	10.000	0. 0262%
	2018/4/25	7. 7410	1. 000	0. 0026%
	2018/4/26	7. 5100	2. 200	0. 0058%
	2018/4/27	7. 4038	18. 790	0. 0493%

2018/5/2	7. 3921	9. 500	0. 0249%
2018/5/3	7. 4465	5. 450	0. 0143%
2018/5/4	7. 5718	7. 100	0. 0186%
2018/5/7	7. 6351	10.000	0. 0262%
2018/5/8	7. 8167	0.600	0. 0016%
2018/5/28	7. 6350	3. 800	0. 0100%
2018/6/21	6. 2524	3. 800	0. 0100%
2018/6/22	6. 5258	14. 100	0. 0370%
2018/6/25	6. 3717	29. 890	0. 0784%
2018/6/26	6. 2161	25. 030	0. 0657%
2018/6/27	6. 1921	21. 110	0. 0554%
2018/6/28	6. 0749	44. 980	0.1180%
2018/6/29	6. 0200	0.300	0. 0008%
2018/7/2	6. 2026	10.000	0. 0262%
2018/7/16	6. 0328	9. 400	0. 0247%
2018/7/17	6. 0243	4. 700	0. 0123%
2018/7/18	6. 1230	6. 100	0. 0160%
2018/7/19	5. 9204	1. 150	0. 0030%
2018/7/23	6. 0868	3. 750	0. 0098%
2018/7/24	6. 1606	8. 650	0. 0227%
2018/7/25	6. 4515	0. 200	0. 0005%
2018/7/31	7. 0800	10.000	0. 0262%
2018/8/1	7. 7644	10.000	0. 0262%
2018/8/6	7. 1300	10.000	0. 0262%
2018/8/7	7. 2132	7. 600	0. 0199%
2018/8/10	7. 3339	4. 100	0. 0108%
2018/8/14	7. 1505	4. 000	0. 0105%
 2018/8/15	7. 1715	1. 000	0. 0026%

2018/8/30	6. 3732	11.000	0. 0289%
合计		488. 46	1. 28%

注:上述比例合计数误差系四舍五入造成。

股东名称	减持期间	减持均价	减持股数(万 股)	减持比例 (%)
	2018/3/15	8. 0765	11. 200	0. 0294%
	2018/3/16	8. 1287	9. 000	0. 0236%
	2018/3/19	8. 2006	15. 000	0. 0393%
	2018/3/20	8. 2395	13. 000	0. 0341%
	2018/3/21	8. 5312	2. 300	0. 0060%
	2018/3/22	8. 9155	20. 000	0. 0525%
	2018/3/23	9. 2621	16. 100	0. 0422%
	2018/3/26	9. 1082	5. 000	0. 0131%
	2018/3/27	9. 0811	4. 000	0. 0105%
	2018/4/10	8. 3619	12. 450	0. 0327%
	2018/4/19	8. 0030	4. 800	0. 0126%
エムルウ	2018/5/3	7. 3888	4. 200	0. 0110%
力合华富	2018/5/4	7. 5679	7. 800	0. 0205%
	2018/6/21	6. 1500	2. 000	0. 0052%
	2018/6/22	6. 5207	8. 000	0. 0210%
	2018/6/25	6. 4042	13. 300	0. 0349%
	2018/6/26	6. 1942	21. 350	0. 0560%
	2018/6/27	6. 1885	9. 490	0. 0249%
	2018/6/28	6. 0568	10. 500	0. 0275%
	2018/6/29	6. 0750	2. 200	0. 0058%
	2018/7/2	6. 1391	5. 500	0. 0144%
	2018/7/3	6. 1041	8. 450	0. 0222%
	2018/7/4	6. 1625	7. 700	0. 0202%
	2018/7/10	6. 0830	2. 050	0. 0054%

2018/7/12	5. 9702	6. 200	0. 0163%
2018/7/13	6. 0500	1. 600	0. 0042%
2018/7/16	6. 0283	4. 700	0. 0123%
2018/7/17	6. 0224	5. 300	0. 0139%
2018/7/18	6. 1225	2.800	0. 0073%
2018/7/19	5. 9689	5. 400	0. 0142%
2018/7/23	6. 0791	2. 000	0. 0052%
2018/7/24	6. 2000	2.800	0. 0073%
2018/8/6	7. 1300	5. 000	0. 0131%
2018/8/7	7. 2692	7. 000	0.0184%
合计	_	258. 19	0. 68%

注: 上述比例合计数误差系四舍五入造成。

2、股东本次减持计划前后持股情况

股东名称 股份		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
	股份性质	股数(万股)	占总股 本比例 (%)	股数(万股)	占总股 本比例 (%)
力合创赢	无限售条件股份	1198. 9020	3. 14%	710. 4420	1.86%
力合华富	无限售条件股份	648. 2000	1.70%	390. 0100	1. 02%

三、其他相关说明

- 1. 本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律法规及规范性文件的相关规定,亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的 情况。
- 2. 力合创赢及其一致行动人力合华富的减持计划已按照规定进行了预披露,本次减持股份计划期限届满,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
- 3. 本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

力合创赢及其一致行动人力合华富出具的《股份减持情况告知函》特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2018年9月17日