证券代码：300338            证券简称：开元股份        公告编码：2018-121 号

长沙开元仪器股份有限公司

关于董事、持股 5%以上股东减持股份比例达 1%的公告

    长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）于 2018

年 3 月 30 日披露了《关于董事计划减持股份预披露公告》（公告编码 2018-022

号）。公司董事、总经理罗旭东先生计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 6

个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持不超过本公司股份 7,500,000 股（占

本公司总股本比例 2.21%）,在任意连续九十个自然日内采取集中竞价交易方式

减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；在任意连续九十个自然日内采

取大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。若此期间有送

股、资本公积转增股本等股份变动事项，则应对该数量进行相应调整。

    2018 年 9 月 20 日，公司收到罗旭东发来的《关于减持公司股份比例达 1%

的告知函》，截止 2018 年 9 月 20 日，罗旭东先生于 2018 年 5 月 3 日至 2018 年

9 月 19 日通过集中竞价和大宗交易减持公司股份 6,181,200 股，达到公司总股

本比例 1.79%，现将有关情况公告如下：

一、股东减持公司股份情况

1、截至 2018 年 9 月 20 日，罗旭东减持公司股份情况如下：

减持日期 减持股份数量(股) 减持均价（元） 减持方式 变动比例(%)

2018-05-31 151,200 19.09 竞价交易 0.04452

2018-05-30 227,700 19.57 竞价交易 0.06705

2018-05-29 348,000 19.66 竞价交易 0.10247

2018-05-28 543,500 18.53 竞价交易 0.16003

2018-05-25 301,600 19.30 竞价交易 0.08881

股东罗旭东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018-05-24 10,000 19.55 竞价交易 0.00294

2018-05-23 48,000 19.81 竞价交易 0.01413

2018-05-21 1,121,900 19.24 竞价交易 0.33034

2018-05-04 235,000 17.26 竞价交易 0.06920

2018-05-03 94,300 17.38 竞价交易 0.02777

2018-09-19 3,100,000 8.09 大宗交易 0.89809

合计 6,181,200   1.80535

注：上表中变动比例为按照减持时点的总股本计算所得，2018 年 8 月 28 日，公司 2018 年

限制性股票激励计划授予的 5,558,000 股股票完成登记，公司总股本从原来 339,619,692

股变更为 345,177,692 股。合计变动比例数据 1.80535%为累计相加数,如按最新总股本计算

则为 1.79%。

2、股东本次减持前后持有公司股份情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本

比例(%)
股数(股)

占总股本

比例(%)

罗旭东

持有股份总数： 43,139,176 12.50 36,957,976 10.71

其中：无限售条件股份 9,470,794 2.74 3,289,594 0.95

     有限售条件股份：

高管锁定股 33,668,382 9.75 33,668,382 9.75

注：上表中占总股本比例数据为按照公司最新总股本345,177,692股计算所得，2018年8月28

日，公司2018年限制性股票激励计划授予的5,558,000股股票完成登记，公司总股本从原来

339,619,692股变更为345,177,692股。

二、减持股东承诺及履行情况

1、公司 5%以上股东、公司董事、公司实际控制人之一的罗旭东先生于公司股票

首发上市时曾承诺：

（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委

托他人管理本人在公开发行前所持有的开元仪器的股份，也不由开元仪器回购上

述股份。前述承诺期限届满后，本人在担任开元仪器董事/监事/高级管理人员期

间，每年转让的开元仪器的股份不超过本人持有的开元仪器股份总数的 25%；离

职后半年内不转让所持有开元仪器的股份。

（2）本人未直接或间接投资或参与投资任何与开元仪器构成竞争或可能竞争的

企业；本人与开元仪器之间不存在同业竞争。本人作为公司实际控制人期间，不

会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥

有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与与开元仪器构成竞争的任

何业务或活动。上述承诺在开元仪器于国内证券交易所上市且本人为开元仪器控

股股东、实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发

生，本人承担因此给开元仪器造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。控股

股东罗建文、罗旭东、罗华东出具《避免资金占用承诺函》承诺未来不以任何方

式占用长沙开元仪器股份有限公司的资金。

（3）公司股票首发前，就发行人整体变更过程中股东个人所得税的缴纳，公司

实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东出具了《承诺函》：承诺因该等税款缴纳所

引致的税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险，均由各实际控制人承担；若

因整体变更过程中各股东个人所得税缴纳事宜导致公司遭受任何损失，各实际控

制人将足额补偿公司因此遭受的全部损失；就以上承诺事项，公司各实际控制人

共同承担连带责任。

（4）公司控股股东罗建文及实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东于 2011 年 7

月 14 日出具《承诺函》，如果根据有关部门的要求或决定，公司需要为员工补缴

承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担

任何罚款或损失，公司控股股东及实际控制人将足额补偿发行人因此发生的支出

或所受损失。

2、公司控股股东公司董事长罗建文先生、实际控制人罗建文先生与罗旭东承诺

自 2016 年 4 月 5 日起 6 个月内不减持持有的本公司股票（包括承诺期间通过二

级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的本公司股份），若违

反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。

3、2017 年 3 月 28 日，罗建文、罗旭东、罗华东作出下列承诺：本次重组完成

后，在作为上市公司股东期间，本人及本人控制的其他企业（如有）不会直接或

间接从事任何与上市公司及其下属子公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞

争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属子公司主营业务构成

同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其

他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其下属子公司主营业务发生同业竞

争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予

上市公司，以避免与上市公司及下属子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确

保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。

    罗旭东先生出具了已履行上述所有承诺的声明函。依据该声明函，截至本公

告之日，罗旭东先生已严格履行了关于股份减持的相关承诺事项。

三、股东本次减持股份其他相关说明

（1）本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板信息披露

业务备忘录第 18 号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规

及规范性文件的规定的情况。

（2）罗旭东承诺严格遵守各项法律、法规及规范性文件关于股东减持公司股份

的规定。

四、备查文件

1、罗旭东先生签署的《关于减持公司股份比例达 1%的告知函》；

2．罗旭东先生签署的《关于已履行所有承诺的声明函》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2018 年 9 月 20 日