证券代码：300216        证券简称：千山药机       公告编号：2018-236

湖南千山制药机械股份有限公司

关于公司股东股票遭遇平仓被动减持及公司股东所持股份可能

被平仓的风险提示性公告

一、公司股票遭遇平仓被动减持的情况

近日湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制

人之一黄盛秋先生的通知，黄盛秋先生因股票质押发生违约，2018年11月1日质

押权人证券公司已强制平仓了黄盛秋先生质押的标的股票16.87万股，成交金额

80.976万元，平均成交价4.8元/股。

本次减持前，黄盛秋先生持有公司股份497.75万股，占公司总股本的1.38%。

本次减持后，黄盛秋先生持有公司股份480.88万股，占公司总股本的1.33%。本

次被强行平仓前公司实际控制人刘祥华等八人合计持有公司股份106,621,881

股，占公司股份总数的29.50%；本次被强行平仓后，公司实际控制人刘祥华等

八人合计持有公司股份106,453,181股，占公司股份总数的29.45%。黄盛秋先生

本次卖出公司股票不会导致公司实际控制权的变更。

二、关于公司股东所持股份可能被平仓的风险提示

公司实际控制人之一彭勋德先生持有公司股票46.50万股，占公司总股本的

0.13%。截止目前，彭勋德先生共质押了46.50万股公司股份，占公司总股本的

0.13%。近日彭勋德先生接到质押权人证券公司的正式通知，因彭勋德先生股票

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

质押合约发生违约，证券公司拟对彭勋德先生质押的标的证券进行处置卖出，

用于偿还其股票质押融资本金、利息及罚息。

三、其它相关说明

2018年10月24日，公司实际控制人之一彭勋德因诉讼被司法划转220.96万

股。2018年11月1日质押权人证券公司强制平仓了黄盛秋先生股票16.87万股。

根据相关规定，公司实际控制人以集中竞价方式减持公司股份在任意连续九十

个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一即361.43万股。

公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披

露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者

注意投资风险。

特此公告。

                                湖南千山制药机械股份有限公司

                                           董  事  会

                                       二○一八年十一月五日