证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2019-011

 1

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于公司前十大股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天动力”）正

在筹划发行股份及支付现金购买江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称“瑞

铁股份”）部分股东合计持有的不超过 4000 万股的股份（约占瑞铁股份总数的

71.43%）。该重大事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者

利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票（证券简称：航天动力，

证券代码：600343）自 2019年 3月 19日开市起停牌，公司停牌时间不超过 10

个交易日。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，

现将公司停牌前一个交易日（2019年 3月 18 日）登记在册的前十名股东的名称

及持股数量、前十名无限售条件流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等信

息披露如下：

一、股东总人数：截至 2019年 3月 18 日，公司股东总数：87228 户。

二、公司前十大股东的名称、持股数量和持股比例（股权登记日为 2019年

3月 18日），详见下表：

前十名股东持股情况

序 号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 西安航天科技工业有限公司 183663392 28.78

2 西安航天发动机有限公司 47260034 7.41

3 陕西苍松机械有限公司 30005378 4.70

4 西安航天动力研究所 18511800 2.90

5 王华锋 3600000 0.56

6 成功控股集团有限公司 2000000 0.31

7 江叙音 1542955 0.24

8 迟新杰 1387000 0.22

9 香港中央结算有限公司 1357106 0.21

10 黄庆清 1200000 0.19

公司目前所有股份均为无限售条件流通股，前十名无限售条件流通股股东持

股情况与前十名股东持股情况（上表所示）一致。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019年 3月 26 日