股票代码：002143         股票简称：印纪传媒           编号：2019—025

印纪娱乐传媒股份有限公司

关于公司股票被实行其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

1、印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”) (以下简称“公司”)因公司主

要银行账号被冻结及公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能

恢复正常，公司股票触及其他风险警示情形。

2、公司股票(股票简称:印纪传媒，股票代码:002143)自 2019 年 4 月 4 日开

市起停牌一天，自 2019 年 4 月 8 日开市起复牌。

3、自 2019 年 4 月 8 日开市起，公司股票交易将被实施其他风险警示，公司

股票简称由“印纪传媒”变更为“ST 印纪”，股票代码仍为“002143”，股票交易日涨

跌幅限制为 5%。

 一、实行其他风险警示情形的主要原因

截至 2019 年 4 月 3 日，公司银行账户已冻结资金占公司货币资金余额的

90.42%，占公司 2018 年第三季度总资产的 1.07%，占公司 2018 年第三季度归属

于上市公司股东净资产的 1.83%。公司被冻结的银行资金占货币资金余额的比重

较大，银行账户被冻结已影响公司日常业务收支，该事项已构成《深圳证券交易

所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 13.3.1 条所述“公司主要银行账号被冻

结” 的情形;公司主要银行账户被冻结、债务违约、业务大幅下滑及业务人员流

失等情况已构成“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复

正常”的情形。公司股票将被实行其他风险警示。

二、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》第 13.3.1 条、第 13.3.2

条的规定，公司股票将被实行其他风险警示。本公司特向投资者做如下风险提示:

1、实行其他风险警示的起始日:2019 年 4 月 8 日开市起;

2、公司股票停复牌起始日:公司股票因被实行其他风险警示，自 2019 年 4

月 4 日(星期四)开市时起停牌 1 天，于 2019 年 4 月 8 日(星期一)开市时起复牌;

3、实行其他风险警示后，公司股票简称由“印纪传媒”变为“ST 印纪”；

4、实行其他风险警示后，公司股票代码不变，仍为“002143”;

5、实行其他风险警示后，公司股票日涨跌幅限制为 5%。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司将通过各种方式尽快解冻银行账户，积极恢复公司日常生产经营活动。

四、实行其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

1、联系电话:010-85653696

2、传真号码:010-85653202

3、电子邮箱:zhengquanbu@dmgmedia.com

4、邮政编码:100020

5、联系地址: 北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层

公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求，对后续事

项项及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所

有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者理性投资，注意投

资风险。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日