股票代码：002175          股票简称：东方网络          公告编号：2019-32

东方时代网络传媒股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次限售股上市流通数量为 154,307,034 股，占公司总股本的 20.4711%；

2、本次限售股上市流通日期为 2019年 4月 15日。

一、本次解除限售股份的基本情况

   经中国证监会证监许可[2016]158 号文核准，公司 2016年非公开发行人民币

普通股（A 股）59,348,859股，发行价格为每股人民币 9.95 元，发行对象为：

南通富海投资管理中心（有限合伙）、宁波博创金甬投资中心（有限合伙）、上海

静观创业合伙企业（有限合伙）、石莉，募集资金总额为人民币 590,521,147.05

元，扣除各项发行费用人民币 17,424,857.39 元，实际募集资金净额为人民币

573,096,289.66 元。该事项经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年

3 月 25 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]第 45030004 号）验证确认。

本公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交相关

登记材料。并于 2016 年 4 月 1 日获得登记公司出具的《股份登记申请受理确认

书》等材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日前一交易日日终到账，

并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，

股票限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2019 年 4 月 14 日，如遇非交易日

则顺延到交易日。

    公司 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度权益

分派方案：以公司最新总股本 289,914,697股为基数，以资本公积金向全体股东

每 10 股转增 16 股, 合计转增股本 463,863,515 股, 转增后公司总股本增至

753,778,212 股。

    截止目前，上市公司的总股本为 753,778,212股，宁波博创金甬投资中心（有

限合伙）持有股份 50,592,469 股，南通富海投资管理中心（有限合伙）持有股

份 50,592,469 股，上海静观创业投资合伙企业（有限合伙）持有股份 27,825,861

股份，石莉持有股份 25,296,235 股，本次申请解除的上述股东所持有的股份，

占总股本的 20.4711%。

二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况

  上述四位股东承诺：

1、本公司（本人）同意自东方网络自本次发行结束之日（指本次发行股份

上市之日）起，36 个月内不转让本次认购的股份，并委托东方网络董事会向中

国证券登记结算有限公司深圳分公司申请对本次上述认购股份办理锁定手续，以

保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，36 个月内不转让。

2、本公司（本人）保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此

而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资

金划入上市公司账户归全体股东所有。

3、本公司（本人）声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

    上述承诺均得到严格履行。

三、本次限售股上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2019年 4月 15日。

2、本次申请解除股份限售的股东人数共计 4名。

3、本次申请股份解除限售的具体情况：

                                                              单位：股

股东名称
持有限售股数

量

持有限售股占

公司总股本比

例

本次解除限售数

量

冻结或质押数

量

南通富海投资管理中心（有

限合伙）
50,592,469 6.7119% 50,592,469 50,592,469

宁波博创金甬投资中心（有

限合伙）
50,592,469 6.7119% 50,592,469 35,000,000

上海静观创业投资合伙企业

（有限合伙）
27,825,861 3.6915% 27,825,861 27,819,600

石莉 25,296,235 3.3559% 25,296,235 25,296,235

四、本次解除限售后公司的股本结构变化

本次申请解除限售的股份上市流通后，上市公司股本结构的变化情况如下：

 单位：股

股份类型
本次变动前 本次变动增

减

本次变动后

数量 比例（%） 数量 比例（%）

一、有限售条

件股份
154,365,479 20.48 -154,307,034 58,445 0.01

高管锁定股 58,445 0.01 0 58,445 0.01

首发后限售股 154,307,034 20.47 -154,307,034 0 0

二、无限售条

件股份
599,412,733 79.52 154,307,034 753,719,767 99.99

三、合计 753,778,212 100.00 0 753,778,212 100.00

    五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细数据表；

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日 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