证券代码：000007        证券简称：全新好        公告编号：2019-019

深圳市全新好股份有限公司

关于公司董事窗口期买入公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日获悉公

司董事贾鹏先生在窗口期买入公司股票。公司及时进行核查，相关情况具体如下：

经核实，公司董事贾鹏先生于2019年4月16日因误操作买入公司股票3,000

股，合计持股3,000股。因公司将于2019年4月26日披露《2018年年度报告》，上

述交易行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理规则》中关于上市公司定期报告前30日内禁止董事、监事和高级管理人员

买卖公司股票的规定。

本次董事贾鹏先生误操作的交易时点无影响公司股价波动的敏感信息。

贾鹏先生对此深表自责，深刻认识到了本次违规事项的严重性，保证今后不

再发生此类事件，并就本次窗口期买入公司股票行为向广大投资者致以诚挚的歉

意。同时贾鹏先生承诺未来6个月内不减持所持公司股票，并将在今后严格按照

相关法律法规买卖公司股票。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

       董  事  会

                                          2019 年 4 月 17 日