证券代码：603779      证券简称：威龙股份       公告编号：2019-084

威龙葡萄酒股份有限公司

关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要提示：

● 实施其他风险警示的起始日：2019年11月25日。2019年11月22日停牌一天。

● 实施其他风险警示后的股票简称：由“威龙股份”变更为“ST威龙”，股票

代码仍为“603779”，股票交易日涨跌幅限制为5%。

●实施其他风险警示后股票将在风险警示板交易。

 一、股票种类简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日

（一）股票种类与简称：A股股票简称：由“威龙股份”变更为“ST 威龙”；

（二）股票代码仍为“603779”；

（三）实施其他风险警示的起始日：2019 年 11 月 25 日。

二、实施其他风险警示的适用情形

 公司控股股东、实际控制人、董事长王珍海违反《公司章程》、《公司对

外担保制度》、《公章管理制度》，未按照《公司章程》的要求履行董事会、

股东大会等内部决策程序，未履行信息披露义务，擅自以上市公司名义对外提

供的担保，系违规担保（具体内容详见于 2019 年 10 月 21 日在上海证券交易所

网站披露了《威龙股份关于收到上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编

号为 2019-069））。符合上海证券交易所《股票上市规则（2019 年修订）》第

13.4.1 第五条规定，即“公司被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反

规定决策程序对外提供担保，情节严重的”规定的情形，30 日内无法解决。根

据《股票上市规则》第 13.4.1 条和 13.4.2 条的规定，公司向上海证券交易所

申请对公司股票实施“其他风险警示”。

三、实施其他风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第 13.4.1 条等相关规定，公司股票将于 2019 年 11

月 22 日停牌 1天，2019 年 11 月 25 日起实施其他风险警示，实施其他风险警

示后股票交易日涨跌幅限制为 5%。

实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施

针对上述违规担保，公司已聘请律师针对违规担保案件积极应诉，维护公

司及中小股东的利益；同时督促控股股东尽快筹措资金，偿还债务，解决违规

担保问题。

五、其他风险提示或者需要提醒投资者关注的事项

1、截至目前，公司控股股东、实际控制人王珍海先生累计被冻结的股份数

量为 157,278,629 股，占起持有公司股份的 100%，占公司总股本的 47.23%。且

存在多次轮候冻结情形。

2、截至目前，公司尚有 150,250,000 元募集资金到期未归还至募集资金

账户。目前违规担保案件正在诉讼中，为控制风险，保证公司资金安全，暂时

不能按期归还募集资金，待法院判决结果出来并解除公司资金风险后，公司将

募集资金补充流动资金剩余未归还部分及时归还到募集资金账户。

六、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

电话：0535-8955876。

联系地址：山东省龙口市环城北路 276 号。

邮箱：wljiang@weilong.com。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2019 年 11 月 22 日

 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