证券代码：000939      证券简称：凯迪退      编号：2020-122

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于要求公司经营层落实<关于辖区上市公司开展资

金占用和违规担保全面自查及限期整改工作的通

知>(鄂证监公司字【2020】52 号)的文件精神

对相关方占用公司资金问题进行清查并追索的公告

特别提示：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11月修订）》

的相关规定，公司股票退市整理期为三十个交易日。公司股票自

2020年 11 月 5日进入退市整理期交易的第一个交易日，预计最

后交易日期为 2020 年 12 月 16日。

敬请投资者审慎投资，注意风险。

董事会要求公司经营层对相关方占用公司资金等问题进行

清查，责令相关方向公司返还占用资金，通过发函等方式向相关

方追索，包括进一步采取诉讼等方式依法维权。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2020年 12月 10日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。