证券代码：603003      证券简称：龙宇股份      公告编号：2023-033

上海龙宇数据股份有限公司

关于股东(国华人寿)权益变动的提示性公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持，未触及要约收购；

 本次权益变动未使上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）控

股股东及实际控制人发生变化。

 本次权益变动后，国华人寿保险股份有限公司-分红三号（以下简称“国

华人寿”）不再为公司持股 5%以上股东。

公司于2023年10月26日收到股东国华人寿出具的《简式权益变动报告书》，

现将相关内容公告如下：

一、本次权益变动基本情况

  （一）信息披露义务人基本情况

公司名称 国华人寿保险股份有限公司

注册地
武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 12 楼

1210-1211 室

法定代表人 刘益谦

注册资本 48.4625 亿元人民币

社会统一信用代码 913100006678322868

公司类型 股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）

经营范围
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；

上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金

运用业务；经中国保监会批准的其他业务。依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

成立日期 2007 年 11 月 08 日

经营期限 长期

通讯地址 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 32 楼

传真 200120

（二）本次权益变动情况

公司于2023年4月17日披露《持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》

（公告编号2023-012），国华人寿拟自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6

个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份，减持数量不超过8,048,869股，减持

比例不超过公司股份总数的2%（若减持期间有送股、配股、资本公积转增股本、

股份注销等股份变动事项，减持股份数量相应调整）；且在任意连续90日内减持

总数不超过龙宇股份总股本的1%。

信息披露义务人国华人寿于2023年6月2日至2023年10月26日期间，通过集中

竞价交易方式累计减持公司股份5,116,600股，占总股本的1.2713835%；具体变动

情况如下：

股东名称
减持数量

(股)
减持比例 减持期间

减持

方式

当前持股数

量（股）

当前持股

比例

国华人寿

保险股份

有限公司-

分红三号

5,116,600
1.271383

5%

2023/6/2-202

3/10/26

集中

竞价

交易

20,122,144 4.9999924%

（三）本次权益变动前后，国华人寿持有上市公司股份的情况

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例

国华人寿保

险股份有限

公司-分红

三号

合计持有股份 25,238,744 6.27% 20,122,144 4.9999924%

其中：无限售

条件股份
25,238,744 6.27% 20,122,144 4.9999924%

二、所涉及后续事项

1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2、本次权益变动后，国华人寿不再为公司持股 5%以上股东。

3、上述股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，详见同日

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海龙宇数据股份有限公司简

式权益变动报告书》。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

 2023 年 10 月 27 日