1

证券代码：003008             证券简称：开普检测
公告编号：2023

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于公司部分监事、高级管理人员提前终止减持计划的公告

一、减持计划的主要内容

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 15

日披露了《关于公司部分监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编

号：2023-037）。自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，公司副总经理

宋霞女士计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 200,000 股（占公司总股本比

例 0.25%），公司副总经理、董事会秘书张冉先生计划以集中竞价方式减持公司

股份不超过 120,000 股（占公司总股本比例 0.15%），公司监事傅润炜先生计划

以集中竞价方式减持公司股份不超过 93,425 股（占公司总股本比例 0.12%）。

二、提前终止减持计划的情况

公司于近日收到高级管理人员宋霞女士、张冉先生，以及监事傅润炜先生出

具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，前述股东根据自身的资金安排，

出于对公司持续发展的信心，经综合考虑，决定提前终止本次减持计划。

三、备查文件

1、宋霞女士、张冉先生、傅润炜先生签署的《关于提前终止股份减持计划

的告知函》。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。