证券代码：600863         证券简称：内蒙华电       公告编号：临 2015-001

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

股改限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次股改限售股上市流通数量为 3,168,640,592 股

 本次股改限售股上市流通日为 2015 年 1 月 15 日

 本次上市后股改限售流通股剩余数量为 0 股

一、股权分置改革方案的相关情况

(一)  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华

电”或“公司”） 股权分置改革方案经 2006 年 4 月 12 日召开的相

关股东大会审议通过。

1、股权分置改革方案简介

公司全体非流通股股东一致同意，在现有流通股股本的基础上，

向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股

东按每 10 股送 3.5 股的比例安排对价，共计 13841.1 万股。改革方

案实施后，非流通股股东所持有的原非流通股全部获得上市流通的权

利。

2、股权分置改革方案实施

内蒙华电董事会于2006年 4月19日公告了股权分置改革方案实

施公告。公司股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 4 月

20 日，对价股份上市日和复牌日为 2006 年 4 月 24 日。

 (二)公司股权分置改革方案是否安排追加对价

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

（一）非流通股股东在股权分置改革方案中的主要承诺事项如

下：

1、法定承诺

（1）公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流通股股份，

自股权分置改革方案实施之日起的 12 个月之内不上市交易或者转

让；

（2）持有公司股份 5%以上的非流通股股东北方联合电力有限责

任公司，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数

量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超

过 10%；

（3）公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出

售的股份数量，达到公司股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2

个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

2、附加承诺

控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）

作出如下特别承诺，其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方

案实施之日起 24 个月内不上市交易或者转让；

在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占

公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；

自改革方案实施之日起 36 个月内，北方电力通过上海证券交易
所挂牌减持公司股票的价格不低于 3.99 元/股。北方电力如有违反本

项承诺的卖出交易，将卖出股票所得资金划入内蒙华电账户归内蒙华

电全体股东所有。

在公司股权分置改革方案实施后，当公司因利润分配或资本公积

金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，前述承诺中设定的价

格应按下述公式进行相应的调整：

派息：P1＝P-D

送股或转增股本：P1＝P/(1＋N)

送股或转增股本并同时派息：P1＝(P-D)/(1＋N)

P 为设定的价格，P1 为调整后的价格，D 为每股派息，N 为送转

率。

北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继

续支持内蒙华电的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强

该公司的核心竞争力和盈利能力。

北方电力将提议内蒙华电 2005-2006 年连续二年的利润分配比

例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的

50%，且每股分红不低于 0.1 元。并在股东大会上投赞成票。

（二）履行情况

1、截止目前，公司控股股东北方电力未减持公司股票。

2、公司 2005、2006 年度利润分配方案均为向全体股东每 10 股

派发现金红利 1.20 元（含税）。利润分配比例不低于当年实现的可分

配利润（不含以前年度累计未分配利润）的 50%，且每股分红不低于

0.1 元。北方电力依照承诺在股东大会上投了赞成票。

3、为实现北方电力增强本公司的核心竞争力和盈利能力的承诺，

同时，也为逐步解决本公司与北方电力之间的“一厂多制”、“同业竞
争”等问题，北方电力与公司 2009 年进行了资产置换，将北方电力

拥有的盈利能力较强的资产与公司的亏损资产进行整体置换。2009

年 4 月 10 日，公司与北方电力签署《资产置换协议》，双方同意将公

司下属的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与北方电力下属的乌

海发电厂资产进行整体置换，本次交易以资产评估结果为基础，按照

净资产评估值置换，差价部分以现金补足。同日，公司董事会审议批

准了《关于与北方联合电力有限公司资产置换的议案》。截至 2009 年

7 月 31 日本次资产置换取得了相关权力机构和主管部门批准。2009

年末，公司已履行完成相关置换手续。至此，公司控股股东北方电力

股权分制改革全部承诺已经履行完毕。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

股改实施后至今，公司股本数量、股东持有限售条件流通股的比

例均已发生变化。本次限售流通股上市数量以分配、公积金转增后，

及以股改实施时的股本扣除发行新股、回购股份前的股本总额为基数

计算，具体情况如下：

 (一)股权分置改革实施后的股本结构

股东名称 持股数（股） 比例(％) 股权性质

北方联合电力有限责任公司 1,408,284,707 71.08 国有法人股

北京能源投资（集团）有限公司 39,064,258 1.97 国家股

流通股东 533,871,035 26.95 流通股

合计 1,981,220,000 100 -

（二）根据股权分置改革说明书，2007 年 4 月 24 日，北京能源

投资（集团）有限公司持有的有限售条件流通股 39,064,258 股股份

具备上市流通条件，2007 年 5 月，该部分股份解禁上市流通，流通

后的股本结构如下：

股东名称 持股数（股） 比例(％) 股权性质

有限售条件的流通股（北方联合电力有限责任公司） 1,408,284,707 71.08 国有法人股

流通股东 572,935,293 28.92 流通股

合计 1,981,220,000 100 -

（三）2012 年 3 月公司非公开发行股票后的股本结构

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于内蒙古蒙电华能热电

股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权【2011】

752 号）文件，并经中国证监会证监许可【2011】1719 号文批准，2012

年 3 月 14 日公司成功非公开发行了 60,000 万股新股，3 月 19 日，

该部分新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

了登记托管手续。

控股股东北方电力未参与本次内蒙华电非公开发行股份。

股东名称 持股数（股） 比例(％) 股权性质

有限售条件的流通股 2,008,284,707 77.80

1、北方联合电力有限责任公司
1,408,284,707

54.56 国有法人股

2、博时基金管理有限公司 95,000,000
3.68

3、中国南方电网有限责任公司 80,000,000
3.10

4、海富通基金管理有限公司 60,000,000
2.32

5、中船重工财务有限责任公司 60,000,000
2.32

6、中国人寿资产管理有限公司 60,000,000
2.32

7、泰康资产管理有限责任公司
55,000,000

2.13

8、东方电气股份有限公司 50,000,000
1.94

9、哈尔滨电气股份有限公司 50,000,000
1.94

10、华夏基金管理有限公司 50,000,000
1.94

11、鹏华基金管理有限公司 40,000,000
1.55

流通股东 572,935,293 22.20 流通股

合计 2,581,220,000 100 -

（四）2013年3月非公开发行股票限售股解禁后的股本结构

2013年3月21日，非公开发行60,000万股股份解禁上市流通。本

次股份流通后股权结构如下：

股东名称 持股数（股） 比例(％) 股权性质

有限售条件的流通股（北方联合电力有限责任公司）
1,408,284,707

54.56 国有法人股

流通股东 1,172,935,293 45.44 流通股

合计 2,581,220,000 100 -

（五）2013 年 7 月送转股后的股权结构

根据公司2012年度股东大会决议，2013年 7月 5日，公司以2012

年 12 月 31 日总股本 258,122 万股为基数，以资本公积转增股本，向

全体股东每 10股转增 5股。股本总额由 258,122 万股增加到 387,183

万股，其中新增的可流通社会公众股 586,467,646 股于 2013 年 7 月

9 日上市流通。

北方电力持有的有限售条件的流通股股数由 1,408,284,707 股

增加至 2,112,427,061 股。

本次股份转增后股权结构如下：

股东名称 持股数（股） 比例(％) 股权性质

有限售条件的流通股（北方联合电力有限责任公司） 2,112,427,061 54.56 国有法人股

流通股东 1,759,402,939 45.44 流通股

合计 3,871,830,000 100 -

（六）2014 年 7 月送转股后的股权结构

根据公司 2013 年度股东大会决议，2014 年 7 月 24 日，公司以

2013 年 12 月 31 日总股本 387,183 万股为基数，以资本公积转增股

本，向全体股东每 10 股转增 5 股。股本总额由 387,183 万股增加到

580,774.5 万股，其中新增的可流通社会公众股 879,701,469 股于

2014 年 7 月 28 日上市流通。

北方电力持有的有限售条件的流通股股数由 2,112,427,061 股

增加至 3,168,640,592 股。

本次股份转增后股权结构如下：

股东名称 持股数（股） 比例(％) 股权性质

有限售条件的流通股（北方联合电力有限责任公司） 3,168,640,592 54.56 国有法人股

流通股东 2,639,104,408 45.44 流通股

合计 5,807,745,000 100 -

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司与北方电力及其附属企业除了正常经营性往来款外，不存在

北方电力及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况，不存在其

他大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。

五、保荐机构核查意见

1、保荐机构核查意见

保荐机构华英证券有限责任公司认为：内蒙华电的相关股东履行

了股改中做出的承诺，内蒙华电董事会提出的本次有限售条件的流通

股上市申请符合相关规定。

2、保荐机构变更的说明

内蒙华电 2006 年股权分置改革保荐机构为国联证券有限责任

公司。

2010 年 11 月 8 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准设

立华英证券有限责任公司的批复》（证监许可【2010】1564 号文）（以

下简称“设立批复”）批准，国联证券股份有限公司（以下简称“国

联证券”）与苏格兰皇家银行（The Royal Bank of Scotland Plc）

获准合资设立华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）。根据

《设立批复》的要求，在华英证券取得经营证券业务许可证后，国联

证券需变更业务范围，减少证券承销与保荐业务。

2011 年 4 月 20 日华英证券完成工商设立登记，取得无锡市新区

工商行政管理局颁发的注册号为 320200400035654 的《企业法人营业

执照》，并于 2011 年 5 月 9 日取得中国证券监督管理委员会颁发的编

号为 Z40232000 的《经营证券业务许可证》。2011 年 6 月 30 日，华

英证券取得保荐业务资格。

华英证券整体承继国联证券所有与股票和债券的发行相关的承

销、保荐等业务和人员，并承继原国联证券的承销保荐业务的权利和

义务，认可原以国联证券名义出具的承销保荐业务相关文件，并承继

相应的权利、义务和责任。

因此，本次《关于内蒙华电有限售条件的流通股上市流通申请的

核查意见书》由华英证券有限责任公司出具。

六、本次限售流通股上市情况

（一）本次有限售条件的流通股拟上市数量为 3,168,640,592

股；

（二）本次有限售条件的流通股拟上市流通日为：2015 年 1 月

15 日；

（三）有限售条件的流通股上市明细清单

 (四)本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情

况

本次有限售条件的流通股上市股数与股改说明书所载情况存在

差异:

根据公司2012年度股东大会决议，2013年 7月 5日，公司以2012

年 12 月 31 日总股本 258,122 万股为基数，以资本公积转增股本，向

全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股份 129,061 万股。股本总额

由 258,122 万股增加到 387,183 万股。北方联合电力有限责任公司持

有的有限售条件的流通股股数由 1,408,284,707 股增加至

2,112,427,061 股。

根据公司 2013 年度股东大会决议，2014 年 7 月 24 日，公司以

2013 年 12 月 31 日总股本 387,183 万股为基数，以资本公积转增股

本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股份 193,591.5 万股。

股本总额由 387,183 万股增加到 580,774.5 万股。北方联合电力有限

责任公司持有的有限售条件的流通股股数由 2,112,427,061 股增加

至 3,168,640,592 股。

截至目前，北方联合电力有限责任公司持有的有限售条件的流通

股股数为 3,168,640,592 股。

(五)此前限售流通股上市情况

（1）根据股权分置改革说明书，2007 年 4 月 24 日，北京能源投

序号 股东名称 持有有限售条件的流通

股股份数量（股）

持有有限售条件的

流通股股份占公司

总股本比例（%）

本 次 上 市 数 量

（股）

剩余有限售条件的流

通股股份数量（股）

1 北方联合电力有

限责任公司

3,168,640,592 54.56 3,168,640,592 0

合计  3,168,640,592 54.56 3,168,640,592 0

资（集团）有限公司持有的有限售条件流通股 39,064,258 股股份具

备上市流通条件，2007 年 5 月，该部分股份上市流通。

（2）根据国务院国有资产监督管理委员会《关于内蒙古蒙电华能

热电股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权

【2011】752 号）文件，并经中国证监会证监许可【2011】1719 号文

批准，2012 年 3 月 14 日公司成功非公开发行了 60,000 万股新股。3

月 19 日，该部分新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司办理了登记托管手续。2013 年 3 月 21 日，该部分股份解禁上市

流通。

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅

限股改形成）的流通股上市。

七、本次股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

1、国家持有股份

2、国有法人持有股份 3,168,640,592 -3,168,640,592 0

3、其他境内法人持有股份

4、境内自然人持有股份

5、境外法人、自然人持有股份

6、战略投资者配售股份

7、一般法人配售股份

8、其他

有限售条件

的流通股份

限售流通股合计 3,168,640,592 -3,168,640,592 0

A 股 2,639,104,408 +3,168,640,592 5,807,745,000

B 股

H 股

其他

无限售条件

的流通股份

无限售流通股份合计 2,639,104,408 +3,168,640,592 5,807,745,000

股份总额  5,807,745,000  5,807,745,000

   八、上网公告附件

保荐机构核查意见书

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2015 年 1 月 9 日