证券代码：300258          证券简称：精锻科技          公告编号：2015-024

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于维护公司股价稳定的公告

针对近期证券市场出现的非理性下跌，同时基于对公司未来发展前景的信心以

及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利

益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司

股价稳定、树立良好的市场形象。

  一、公司控股股东江苏大洋投资有限公司承诺未来六个月内不减持公司的股票，

并根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司

股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）文件精神，自 2015 年 7 月 9 日起一年

内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，通过证券公司、

基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币 1600 万

元，增持所需的资金来源为其自筹取得，同时承诺在增持期间及在增持完成后的六

个月内不减持所持公司股份。

    二、公司支持并鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司

股票出现大幅下跌时，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级

管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）文件精神，通过增

持公司股票等方式稳定公司股价，并承诺在增持后的六个月内不减持。

三、公司将积极制定并适时导入员工持股计划，建立和完善职工与股东的利益

共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司

长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

期、持续、健康发展。

  四、公司坚持规范运作，加强企业内部管理，通过强化公司品牌和资本运作，

提升公司产品的市场竞争力，积极拓展新生业务增长板块，不断提升公司业绩，用

实实在在的业绩来回报广大投资者。

  五、公司将进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，以更加务实的举措

施，展现给投资者一个透明度高、治理可信赖、业绩可期待、充满健康活力和良好

成长性的上市公司。

  六、公司坚定看好中国经济、看好中国资本市场及公司的发展前景，公司将努

力树立良好的市场形象，积极履行社会责任，努力维护资本市场的健康、稳定发展。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2015年7月9日 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