证券代码：002614       股票简称：蒙发利           公告编号：2016-73 号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于公司董事、副总经理张泉先生承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月

25日收到公司董事、副总经理张泉先生出具《关于六个月内不减持公司股份的承

诺函》，上述事项具体详见公司2016年7月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于公司董事、副总经理张泉先生承诺六个月内不减持公司股份的公告》。

公司于2016年11月16日收到公司董事、副总经理张泉先生的通知：因中国证

券业协会对融资类收益互换业务进行清理规范，张泉先生在2015年8月6日通过

“平安期货安盈【10】号资产管理计划”增持的本公司股份1,281,300股，占公司

已发行股份总数的0.23%，已于近日被平仓。截止本公告披露日，张泉先生通过

“平安期货安盈【10】号资产管理计划”所持有的股份已被全部出售。张泉先生

未从本次被平仓的股份中获得任何收益。

截止目前，张泉先生持有本公司股份24,216,000股，占公司总股本的4.36%。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董事会

2016年11月16日