证券代码：600432     证券简称：*ST吉恩     公告编号：临 2017-039

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于股票因存在暂停上市风险而连续停牌

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）2014、2015年度经审计的

归属于母公司所有者净利润为负值，2016年5月3日起，公司股票被实施退市风险

警示。经公司财务部门核算及年报审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）

的审计，公司2016年度继续亏损，实现归属于母公司所有者净利润

-2,185,980,122.68元。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于公司《2016

年年度报告》披露日下一交易日即2017年5月2日起开始停牌。上海证券交易所将

在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2017年 4月 29日