证券代码：002185     证券简称：华天科技     公告编号：2017-035

天水华天科技股份有限公司

关于控股股东和实际控制人承诺

不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日收到公

司控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）以及

肖胜利、肖智成、刘建军、张玉明、宋勇、常文瑛、周永寿、薛延童、陈建军、

崔卫兵、杨前进、乔少华、张兴安等13名公司实际控制人（以下简称“肖胜利等

13名实际控制人”）关于不减持公司股份的承诺函，内容如下：

1、华天电子集团承诺：自2017年11月4日至2018年11月3日的连续12个月之

内不主动减持其所持有的公司股份（已发行的可交换公司债券换股除外）。

2、肖胜利等13名实际控制人承诺：自2017年11月4日至2018年11月3日的连

续12个月之内不通过任何方式减持其所持有的公司股份。

截至2017年11月2日，华天电子集团持有公司股份580,546,377股，占公司股

份总数的27.24%；肖胜利等13名实际控制人直接持有公司股份1,036,402股，占

公司股份总数的0.05%。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月四日