证券代码：002451      证券简称：摩恩电气       公告编号：2018-009

上海摩恩电气股份有限公司

关于重大事项停牌进展公告

特别风险提示：

公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）自 2018 年 2 月 26

日开市起继续停牌。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩安投资有

限公司（以下简称“摩安投资”）拟筹划重大事项，对手方所属行业为化工行业，

预计本次重大事项将达到公司股东大会审议标准。因该事项交易方式、金额等尚

存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息公平披露，避免公司股价异

常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运

作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》

等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）

自 2018 年 2 月 5 日（星期一）开市起停牌。预计停牌时间不超过十个交易日。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-007）以及 2018 年 2 月 10

日刊登于巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展公告》

（公告编号：2018-008）。

目前，摩安投资正与合作方积极筹划上述事项。

一、合作方基本情况：

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

企业名称：江苏弘博新材料有限公司

统一社会信用代码：91320481795357395T

类型： 有限责任公司

法定代表人：蒋旭明

注册资本：20000 万人民币

成立日期：2006 年 11 月 06 日

住所：溧阳市南渡镇旧县工业集中区 16 号

经营范围：三甲基氯硅烷(副产)、甲基三氯硅烷(副产)、盐酸(副产)、氯甲烷

(中间产品)、二甲基二氯硅烷(中间产品)、甲基二氯硅烷(副产)、硫酸(副产)、八

甲基环四硅氧烷、环体硅氧烷制造、销售,经销化工原料(除危险化学品)、焦炭,

自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)

二、项目基本情况：

摩安投资与合作方经过友好协商，同意共同开展有机硅工厂项目的深度合

作。摩安投资是提供困境资产尽调、定价、收购、处置等专业服务的服务商。合

作方江苏弘博新材料有限公司是一家有机硅单体规模达年产能 10 万吨的工厂，

由于该公司流动资金的严重短缺，无法保证生产原料的连续供应，2014 年开始已

处于停产状态，并负有银行负债。因近年有机硅行业的复苏，该公司如能重新投

入复产，利润十分可观。双方结合各自的优势，将在包括但不限于资产收购、合

资建厂、债转股等方面开展深度合作，加快对合作方式的研究与洽谈，同时对现

有土地、厂房、设备深入调研。

由于本次重大事项涉及的化工设备及工艺较为复杂，尽职调查工作量较大，

目前正在组织中介机构积极开展相关工作，该事项仍在继续推进过程中，具体方

案正在协商和沟通，公司将密切关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

本次重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意

投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均

以在上述指定媒体披露为准。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一八年二月二十三日