华瑞电器股份有限公司 关于公司部分董监高取消减持计划 并承诺不减持公司股票的公告

公司股东孙瑞娣、罗雪荣、朱亚慧、王耀定保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年4月20日披 露了《关于公司董监高减持股份的预披露公告》(公告编号: 2018-032),董事、 监事及高级管理人员(孙瑞娣、罗雪荣、蒋成东、练红舟、朱亚慧、王耀定)计 划自2018年4月20日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或大宗交易 方式减持不超过各自持有数量25%的本公司股份,截止本公告披露日,蒋成东先 生、练红舟女士已实施完成上述减持计划。

2018年6月25日,公司收到持有公司股份的董事、监事 及高级管理人员(孙 瑞娣、罗雪荣、朱亚慧、王耀定)《关于未来6个月内不减持公司股份的承诺函》, 具体情况如下:

基于对公司未来发展的信心及长远投资价值的认可,同时为了维护资本市场 稳定,促进公司持续、稳定、健康发展,维护广大投资者利益,持有公司股份的 董监高(孙瑞娣、罗雪荣、朱亚慧、王耀定)承诺:放弃原公告的减持计划,并 自承诺书签署之日起6个月内不减持本人持有的公司股份,包括首发前限售股及 通过二级市场等方式增持的股份以及因资本公积转增股本而新增的股份。若违反 上述承诺,则减持股份所得全部归公司所有。

截至本公告日,上述承诺人持有公司股份的情况如下:

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例
孙瑞娣	董事、副总经理	4,342,500	2.4125%

罗雪荣	董事	632,520	0.3514%
朱亚慧	监事	279,000	0.155%
王耀定	副总经理	614,340	0.3413%

注:公司于2018年6月5日完成了2017年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,公司总股本由100,000,000股变更为180,000,000股。因此,持股数量及持股比例已根据最新总股本予以调整。

公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺,并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司 董事会 2018年6月26日