海通证券股份有限公司

关于中化岩土集团股份有限公司重大资产重组

限售股份上市流通事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为中化

岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”、“上市公司”或“公司”）公开

发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《上

市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，

海通证券对中化岩土 2014年重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通事项

进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型和股本变动情况

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为重大资产重组非公开发行限售股。

（二）2014 年重大资产重组的批准情况

中化岩土于 2014 年 7 月 28 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中

化岩土工程股份有限公司向宋伟民等发行股份购买资产的批复》 (证监许可

[2014]724 号) 核准公司向宋伟民、刘忠池等 21 名股东以发行股份及支付现金

的方式购买相关资产，其中发行股份 118,200,000 股，于 2014 年 9 月 2 日在深

圳证券交易所上市，公司总股本增至 519,000,000 股。

（三）股本变动情况

2014 年 9 月 2 日，中化岩土重大资产重组完成后，新增有限售条件股份

118,200,000 股，中化岩土总股本增至 519,000,000 股。

2015 年 6 月 5 日，中化岩土 2014 年度权益分派实施完毕，以 2014 年末总

股本 519,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，中

化岩土总股本变更为 1,038,000,000 股。

2015 年 10 月 28 日中化岩土收到中国证监会《关于核准中化岩土工程股份

有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2341 号），核准中化岩土非

公开发行不超过 12,700 万股新股，中化岩土总股本增加至 1,165,000,000 股。

2016 年 4 月 29 日，中化岩土 2015 年度权益分派实施完毕，以 2015 年末

总股本 1,165,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，

中化岩土总股本变更为 1,747,500,000 股。

2016 年 12 月 1 日中化岩土收到中国证监会出具的《关于核准中化岩土工

程股份有限公司向王健等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2843 号），

核准公司向王健等 22 名股东发行股份 52,500,000 股购买相关资产，中化岩土

总股本增加至 1,800,000,000 股。

经第三届董事会第二次临时会议、2017 年第三次临时股东大会、第三届董

事会第七次临时会议审议通过，2017 年 11 月 2 日，中化岩土向包括公司高级管

理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员在内的 7 名激励对象授予 1,100

万股限制性股票，新增股份上市后，中化岩土注册资本金为 1,811,000,000 股。

截止本核查意见出具日，中化岩土股份总数为 1,811,000,000 股，尚未解除

限售的股份数量为 1,012,546,575 股，含高管锁定股 520,055,841 股，首发后限

售股 481,490,734 股、股权激励限售股 11,000,000 股。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

宋伟民、宋雪清、居晓艳、上海挚同投资管理中心（有限合伙）、刘忠池及

上海隧缘投资有限公司发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让，锁定期

届满后十二个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份的 25%，锁定

期届满后二十四个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份 50%，锁

定期届满二十四个月之后可转让剩余股份。

本次上市流通的限售股份发行时间为 2018 年 9 月 3 日，上市流通日距发行

日已满 48 个月，相关股东严格履行了上述限售承诺。

三、中化岩土本次限售股份上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 9 月 3 日。

2、本次解除限售股份数量为 79,496,909 股,占中化岩土股本总额 4.3897%。

3、本次解除限售的股东数量为 6 人，其中 4 名为自然人股东，1 名为法人

股东，1 名为有限合伙企业。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序

号
股东全称

所持限售

股份总数

本次解除

限售数量

限售股份质

押冻结数量
说明

1 宋雪清 1,116,720 372,240

2 居晓艳 186,120 62,040

3 宋伟民 113,195,622 36,231,873 108,959,615 公司董事

4 上海隧缘投资有限公司 6,864,091 2,288,030 6,864,091

5 上海挚同投资管理中心（有限合伙） 9,601,610 3,200,536

6 刘忠池 116,526,571 37,342,190 116,034,498 公司董事

合计 247,490,734 79,496,909 231,858,204

注：上述股东本次解除限售数量为其在重大资产重组非公开发行中所获得股份的25%。

四、保荐机构核查意见

经核查，本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；

本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本

次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意中化岩土本次

解除限售股份。

（以下无正文）
保荐代表人：

                  利  佳                 武  璟
海通证券股份有限公司

年   月   日  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