证券代码：300037         证券简称：新宙邦          公告编号：2018-081

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划时间过半的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 16 日在

巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn) 披露了《关于部分董事、监事、高级

管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-043），股东曹伟、周

艾平、谢伟东、姜希松、毛玉华、石桥、曾云惠、宋春华、张竹苗计划自减持计

划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）均以集中竞价

方式减持其直接持有的公司股份。

序号 股东姓名
计划减持股份数

量不超过（股）

计划减持股份数量不超

过公司总股本的比例
拟减持股份来源

1 曹伟 1,000,000 0.2636%
非公开发行股份、

股权激励授予

2 周艾平 400,000 0.1054%
首次公开发行前股份、

股权激励授予

3 谢伟东 600,000 0.1581%
非公开发行股份、

股权激励授予

4 姜希松 150,000 0.0395%
首次公开发行前股份、

股权激励授予

5 毛玉华 100,000 0.0264% 首次公开发行前股份

6 石桥 90,000 0.0237% 股权激励授予

7 曾云惠 50,000 0.0132% 股权激励授予

8 宋春华 40,000 0.0105% 股权激励授予

9 张竹苗 25,000 0.0066% 股权激励授予

合计 2,455,000 0.6470% -

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减

持时间区间内，董监高在减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情

况公告如下：

一、股东减持情况

自减持计划预披露截至目前，石桥先生的股份减持计划已实施完毕，具体内

容详见公司于 2018 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn) 披

露的《关于公司高管股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-052）；

宋春华先生未通过任何方式减持公司股份。

1、股东减持股份基本情况

自减持计划预披露截至目前各股东减持情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价
减持股数

（股）

占总股本比

例（%）

曹伟

集中竞价交易 2018-6-7 24.15 500,000 0.1318

集中竞价交易 2018-6-27 26.61 485,000 0.1278

合计 - - 985,000 0.2596

周艾平

集中竞价交易 2018/6/6 23.54 180,000 0.0474

集中竞价交易 2018/6/8 24.48 18,000 0.0047

集中竞价交易 2018/6/14 25.04 50,000 0.0132

集中竞价交易 2018/6/20 25.44 30,000 0.0079

集中竞价交易 2018/6/26 26.64 40,000 0.0105

集中竞价交易 2018/6/29 26.49 40,000 0.0105

合计 - - 358,000 0.0944

谢伟东

集中竞价交易 2018-6-7 25.05 40,000 0.0105

集中竞价交易 2018-6-14 25.13 20,000 0.0053

集中竞价交易 2018-6-20 25.23 200,000 0.0527

合计 - - 260,000 0.0685

毛玉华

集中竞价交易 2018/6/20 24.68 30,000 0.0079

集中竞价交易 2018/6/26 26.51 15,000 0.0040

集中竞价交易 2018/6/29 26.44 25,000 0.0066

合计 - - 70,000 0.0184

姜希松

集中竞价交易 2018/6/6 23.56 42,000 0.0111

集中竞价交易 2018/6/29 26.30 50,000 0.0132

合计 - - 92,000 0.0242

曾云惠

集中竞价交易 2018-6-6 23.91 10,000 0.0026

集中竞价交易 2018-6-8 24.48 20,000 0.0053

集中竞价交易 2018-6-22 25.75 10,000 0.0026

合计 - - 40,000 0.0105

石桥

集中竞价交易 2018-6-8 24.50 30,000 0.0079

集中竞价交易 2018-6-20 25.00 60,000 0.0158

合计 - - 90,000 0.0237

张竹苗

集中竞价交易 2018-6-6 23.57 5,000 0.0013

集中竞价交易 2018-6-8 24.62 5,000 0.0013

合计 - - 10,000 0.0026

2、股份来源：曹伟先生本减持期间减持的股份系非公开发行股份、股权激

励授予的已解除限售股份；周艾平先生此期间减持的股份系首次公开发行前股

份；谢伟东先生此期间减持的股份系非公开发行股份；毛玉华、姜希松先生此期

间减持的股份系首次公开发行前股份；曾云惠女士、石桥先生、张竹苗先生减持

的股份系股权激励授予的已解除限售股份。包括因权益分派实施资本公积金转增

股本部分。

3、减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本期间减持前持有股份 本期间减持后持有股份

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股）

占总股本比

例（%）

曹伟

合计持有股份 4,342,006 1.1443 3,357,006 0.8847

其中：无限售条件

股份
1,085,502 0.2861 100,502 0.0265

有限售条件股份 3,256,504 0.8583 3,256,504 0.8583

周艾平

合计持有股份 1,959,048 0.5163 1,601,048 0.4220

其中：无限售条件

股份
489,762 0.1291 131,762 0.0347

有限售条件股份 1,469,286 0.3872 1,469,286 0.3872

谢伟东

合计持有股份 2,556,670 0.6738 2,296,670 0.6053

其中：无限售条件

股份
639,168 0.1685 379,168 0.0999

有限售条件股份 1,917,502 0.5054 1,917,502 0.5054

毛玉华

合计持有股份 420,174 0.1107 350,174 0.0923

其中：无限售条件

股份
105,044 0.0277 35,044 0.0092

有限售条件股份 315,130 0.0831 315,130 0.0831

姜希松

合计持有股份 788,232 0.2077 696,232 0.1835

其中：无限售条件

股份
413,058 0.1089 321,058 0.0846

有限售条件股份 375,174 0.0989 375,174 0.0989

曾云惠

合计持有股份 200,000 0.0527 160,000 0.0422

其中：无限售条件

股份
50,000 0.0132 10,000 0.0026

有限售条件股份 150,000 0.0395 150,000 0.0395

石桥 合计持有股份 360,000 0.0949 270,000 0.0712

其中：无限售条件

股份
90,000 0.0237 54,000 0.0142

有限售条件股份 270,000 0.0712 216,000 0.0569

张竹苗

合计持有股份 100,000 0.0264 90,000 0.0237

其中：无限售条件

股份
25,000 0.0066 15,000 0.0040

有限售条件股份 75,000 0.0198 75,000 0.0198

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在

尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、相关说明及风险提示

1、本次减持计划拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是

否继续实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定

性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进

展情况。

2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范

性文件的规定。

3、本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实

施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、本次拟减持的部分股东减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续减持计

划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

股东曹伟、谢伟东、周艾平、曾云惠、张竹苗出具的《关于股份减持计划进

展情况的告知函》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                         2018 年 9 月 25 日