证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2018-096

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人及部分股东

承诺不减持公司股票的公告

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2018

年10月18日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生

物”）、实际控制人由守谊先生、公司股东厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业

（有限合伙) （以下简称“鲁鼎思诚”）出具的《关于不减持烟台东诚药业集团

股份有限公司股票的承诺书》，现将有关情况公告如下：

基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，同时为了维护资本市场

稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东东

益生物、实际控制人由守谊先生、公司股东鲁鼎思诚承诺：自2018年10月18日起6

个月内（即2018年10月18日至2019年4月18日）不通过集中竞价和大宗交易方式减

持东诚药业股票。以上承诺包含由守谊和鲁鼎思诚即将于2018年10月19日限售期

限届满的股票，数量分别为92,822,895股和17,502,915股。

根据《关于不减持烟台东诚药业集团股份有限公司股票的承诺书》所述，截

止2018年10月18日东益生物、由守谊及鲁鼎思诚合计持有东诚药业股票

263,425,980股，累计质押174,924,966股，累计质押股份占所持股份总数的

66.40%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。上述三名股东截止2018

年10月18日持有东诚药业股份情况详见下表。

序

号
股东名称 持股数量（股）

占公司总股

本的比例
质押数量（股）

质押股数占所

持股数的比例

1
烟台东益生物工程有限公

司 138,024,000 17.80% 71,852,696 52.06%

2 由守谊 107,899,065 13.91% 87,972,270 81.53%

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3
厦门鲁鼎思诚股权投资管

理合伙企业（有限合伙) 17,502,915 2.26% 15,100,000 86.27%

合计 263,425,980 33.97% 174,924,966 66.40%

公司董事会将持续监督上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证

券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披

露义务。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2018年10月19日