证券代码：603385        证券简称：惠达卫浴       公告编号：2018-061

惠达卫浴股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，嘉兴嘉泽九鼎投资中

心（有限合伙）（以下简称“嘉兴嘉泽”）、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合

伙）（以下简称“春秋晋文”）、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）（以下简

称“春秋齐桓”）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“春秋楚

庄”）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“昆吾民乐”）、

苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“昆吾民和”）、苏

州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“昆吾民安”）、嘉兴

嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉兴嘉盛”）、天津古九鼎股权投资

基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津古”）、烟台昆吾祥睿九鼎投资中心

（有限合伙）（以下简称“昆吾祥睿”）、无锡恒泰九鼎投资中心(有限合伙)（以

下简称“无锡恒泰”，以上基金统称“九鼎基金”）为惠达卫浴股份有限公司（以

下简称“惠达卫浴”或“公司”）首发机构限售股股东，合计持有公司股份

31,860,111 股（以 2018 年 5 月 15 日每 10 股转增 3 股除权后计算，下同），占

总股本的 8.6249%。上述股份已于 2018 年 4 月 9 日（因本次限售股上市流通日

期 2018 年 4 月 5 日为国家法定节假日，4 月 6 日和 4 月 7 日为公休日，故顺延

到下一交易日暨 2018 年 4月 9日上市流通）解除限售并上市流通。

 减持计划的实施结果情况：公司于 2018 年 3 月 30 日发布了《股东减持

股份计划公告》（公告编号：2018-009），于 2018年 7月 21日发布了《股东减持

股份进展公告》（公告编号：2018-046）,并于 2018 年 8 月 4 日发布了《关于股

东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-052）。

近日，公司收到股东九鼎基金发来的《关于减持所持惠达卫浴股份有限公司

股份的减持计划实施完毕的告知函》。截止 2018 年 10 月 21 日，本次减持计划实

施的时间区间已届满，九鼎基金通过集中竞价交易、大宗交易方式累计减持

16,072,242 股，占公司总股本比例 4.35%，减持后持有公司 15,787,869 股，占公

司总股本的 4.27%。

具体情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

嘉兴嘉泽九鼎投

资中心（有限合

伙）

5%以下股东 3,313,450 0.90% IPO前取得：2,548,808

股

其他方式取得：764,642

股

嘉兴春秋晋文九

鼎投资中心（有限

合伙）

5%以下股东 2,293,928 0.62% IPO前取得：1,764,560

股

其他方式取得：529,368

股

嘉兴春秋齐桓九

鼎投资中心（有限

合伙）

5%以下股东 1,911,607 0.52% IPO前取得：1,470,467

股

其他方式取得：441,140

股

嘉兴春秋楚庄九

鼎投资中心（有限

合伙）

5%以下股东 1,561,145 0.42% IPO前取得：1,200,881

股

其他方式取得：360,264

股

苏州工业园区昆

吾民乐九鼎投资

中心（有限合伙）

5%以下股东 2,867,410 0.78% IPO前取得：2,205,700

股

其他方式取得：661,710

股

苏州工业园区昆

吾民和九鼎投资

中心（有限合伙）

5%以下股东 1,720,446 0.47% IPO前取得：1,323,420

股

其他方式取得：397,026

股

苏州工业园区昆

吾民安九鼎投资

中心（有限合伙）

5%以下股东 2,612,529 0.71% IPO前取得：2,009,638

股

其他方式取得：602,891

股

嘉兴嘉盛九鼎投

资中心（有限合

伙）

5%以下股东 2,516,950 0.68% IPO前取得：1,936,115

股

其他方式取得：580,835

股

天津古九鼎股权

投资基金合伙企

业（有限合伙）

5%以下股东 3,026,711 0.82% IPO前取得：2,328,239

股

其他方式取得：698,472

股

烟台昆吾祥睿九

鼎投资中心（有限

合伙）

5%以下股东 2,803,690 0.76% IPO前取得：2,156,685

股

其他方式取得：647,005

股

无锡恒泰九鼎投

资中心(有限合

伙)

5%以下股东 7,232,245 1.96% IPO前取得：5,563,265

股

其他方式取得：

1,668,980 股

注：公司于 2018年 4月 23日召开 2017年年度股东大会，审议通过《关于 2017年度利

润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以2017年12月31日公司股份总数284,151,111

股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。其他方式取得系公司实施 2017年度

权益分派所得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称 减持数量（股）
减持

比例
减持期间 减持方式

减持价格区

间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完

成情况

当前持股数

量（股）

当前

持股

比例

嘉兴嘉泽九鼎投

资中心（有限合

伙）

1,625,750.00 0.44% 2018/4/9～

2018/10/21

集中竞价交

易、大宗交易

8.57－12.91  18,619,377.00 已完成 1,687,700 0.46%

嘉兴春秋晋文九

鼎投资中心（有限

合伙）

1,441,750.00 0.39% 2018/4/9～

2018/10/21

集中竞价交

易、大宗交易

8.57－12.91  16,672,227.60 已完成 852,178 0.23%

嘉兴春秋齐桓九

鼎投资中心（有限

合伙）

1,405,120.00 0.38% 2018/4/9～

2018/10/21

集中竞价交

易、大宗交易

8.57－12.91  16,191,320.00 已完成 506,487 0.14%

嘉兴春秋楚庄九

鼎投资中心（有限

合伙）

1,268,450.00 0.34% 2018/4/9～

2018/10/21

集中竞价交

易、大宗交易

8.57－12.91  14,355,867.20 已完成 292,695 0.08%

苏州工业园区昆

吾民乐九鼎投资

中心（有限合伙）

1,329,630.00 0.36% 2018/4/9～

2018/10/21

集中竞价交

易、大宗交易

8.57－12.91  15,363,686.22 已完成 1,537,780 0.42%

苏州工业园区昆

吾民和九鼎投资

中心（有限合伙）

797,620.00 0.22% 2018/4/9～

2018/10/21

集中竞价交

易、大宗交易

8.57－12.91  8,221,911.00 已完成 922,826 0.25%

苏州工业园区昆

吾民安九鼎投资

中心（有限合伙）

1,211,520.00 0.33% 2018/4/9～

2018/10/21

集中竞价交

易、大宗交易

8.57－12.91  12,787,223.00 已完成 1,401,009 0.38%

嘉兴嘉盛九鼎投

资中心（有限合

伙）

1,167,121.00 0.32% 2018/4/9～

2018/10/21

集中竞价交

易、大宗交易

8.57－12.91  13,983,768.60 已完成 1,349,829 0.37%

天津古九鼎股权

投资基金合伙企

业（有限合伙）

702,170.00 0.19% 2018/4/24～

2018/10/21

集中竞价交

易

9.58－12.91  8,247,926.50 已完成 2,324,541 0.63%

烟台昆吾祥睿九

鼎投资中心（有限

合伙）

1,234,610.00 0.33% 2018/4/9～

2018/10/21

集中竞价交

易、大宗交易

8.57－12.91  14,292,951.00 已完成 1,569,080 0.42%

无锡恒泰九鼎投

资中心(有限合

伙)

3,888,501.00 1.05% 2018/4/9～

2018/10/21

集中竞价交

易、大宗交易

8.57－12.91  40,706,638.48 已完成 3,343,744 0.91%

说明：

1、采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，九鼎基金合计减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90

日内，九鼎基金合计减持股份的总数不超过公司总股本的 2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于公司总股本的 5%。

2、通过集中竞价方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起 15 个交易日后且九鼎基金持有本公司股票在解除限售条件后的 6 个月内，即 2018

年 4 月 24 日至 2018 年 10 月 21 日之间；通过大宗交易、协议转让等方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起 3 个交易日后且九鼎基金持有本

公司股票在解除限售条件后的 6 个月内即 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 10 月 6 日。

3、公司于 2018 年 5 月 15 日进行权益分派，九鼎基金在权益分派前实际减持公司的股份数量已按照每 10 股转增 3 股换算后的数量进行统计，每股

减持价格根据每 10股派发现金红利 3.00元，每 10股转增 3股进行相应除权除息处理。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018/10/20