证券代码：300167         证券简称：迪威迅          公告编号：2018-116

深圳市迪威迅股份有限公司

关于控股股东所持公司股票被动减持的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东北京

安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）的函告：由于近期公司股价的

非理性波动，北京安策质押的部分股份出现被动减持，具体情况如下：

一、本次被动减持的情况

1、被动减持基本情况

2018年 10月 9日至 10月 22日，北京安策质押给德邦证券股份有限公司、

第一创业证券股份有限公司和上海光大证券资产管理有限公司的部分股票出现

平仓被动减持的情况，累计减持公司股票 2,351,650股，占公司总股本的 0.78%。

具体情况如下：

质权人 减持方式 成交金额（元） 成交股数（股）
减持占总股

本比例

第一创业证券

股份有限公司
集中竞价 1,829,755.15 383764 0.13%

德邦证券股份

有限公司
集中竞价 7,415,669.75  1490886 0.50%

上海光大证券

资产管理有限

公司

集中竞价 2,210,789.00  477000 0.16%

合计   11,456,213.90  2351650 0.78%

    2、本次被动减持前后持股情况

本次被动减持前，北京安策持有公司股份 116,598,303股，占公司股份总数

的 38.84%。本次被动减持后，北京安策持有公司股份 114,246,653 股，占公司

股份总数的 38.05%。

根据深交所关于减持的相关规则，在连续 90 个自然日内通过证券交易所集

中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的百分之一，即不超过

300.24万股。

3、本次被动减持的原因

    北京安策质押给德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司和上海

光大证券资产管理有限公司的部分股票涉及违约。北京安策自收到券商的《违约

预警通知》后一直积极跟债权人沟通，尽最大的努力筹集资金以按债权人的要求

进行补仓，但是由于北京安策处置资产回收资金需要一定的时间，因此未能在规

定的时间内筹集足额的保证金构成违约，上述券商采取了平仓措施收回本金及利

息，从而导致北京安策所持公司股份非主观意愿的被动减持。

二、其他相关说明

    1、本次减持股票为被动减持，北京安策未提前获悉任何重要未披露的信息，

不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。

    2、北京安策目前与债权方保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，包

括但不限于通过追加保证金、追加质押物或提前回购等措施应对平仓风险，保持

公司股权结构稳定。

    3、截至2018年10月22日，北京安策触及平仓线的质押股份数为11424.55万

股，占公司股份总数的38.05%。北京安策正在与债权方保持沟通，并将积极应对

风险，但不排除在沟通过程中所持的公司股份继续遭遇被动减持的可能。

4、公司将持续关注北京安策股权质押的后续进展情况，并根据相关规定及

时代为履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

  深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

                                           2018年 10月 23日