海通证券股份有限公司

关于海航投资集团股份有限公司

终止重大资产重组的专项核查意见

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“海航投

资”）因筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经

公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：海

航投资；证券代码：000616）于 2018 年 1 月 24 日（星期三）上午开市起停牌。

后经判断本次重大事项构成重大资产重组，公司自 2018 年 2 月 7 日开市起转入

重大资产重组程序并继续停牌。公司股票于 2018 年 7 月 25 日复牌，公司同步公

告暂不披露预案复牌继续推进的公告。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）担任

本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称

“《重组管理办法》”）及深交所《主板信息披露业务备忘录第 9 号—上市公司停

复牌业务》（以下简称“《停复牌业务备忘录》”）等有关规定，按照证券行业公认

的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对海

航投资筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止

原因的合理性发表专项核查意见。

一、公司停牌期间及复牌后披露进展信息情况

因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券

简称：海航投资；证券代码：000616）已于 2018 年 1 月 24 日上午开市起停牌，

并于次日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-007），于 2018

年 1 月 31 日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-012）。

经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司于 2018

年 2 月 7 日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-013），于

2018 年 2 月 14 日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：

2018-015）。

2018 年 2 月 23 日公司披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的

公告》（公告编号：2018-016），于 2018 年 2 月 28 日、2018 年 3 月 7 日、2018

年 3 月 14 日、2018 年 3 月 21 日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公

告》（公告编号：2018-017、2018-018、2018-020、2018-021）。

2018 年 3 月 22 日公司召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关

于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并于 2018 年 3 月 23 日披露

了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-023），

于 2018 年 3 月 28 日、2018 年 4 月 4 日、2018 年 4 月 13 日、2018 年 4 月 20 日、

2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 8 日、2018 年 5 月 15 日、2018 年 5 月 22 日、

2018 年 5 月 29 日、2018 年 6 月 5 日、2018 年 6 月 12 日、2018 年 6 月 20 日、

2018 年 6 月 27 日、2018 年 7 月 4 日、2018 年 7 月 11 日和 2018 年 7 月 18 日分

别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-025、2018-026、

2018-030、2018-035、2018-048、2018-054、2018-058、2018-061、2018-062、2018-064、

2018-068、2018-070、2018-073、2018-074、2018-075、2018-077）。

为更好地保护投资者的合法权益，经公司申请，公司股票于 2018 年 7 月 25

日开市起复牌，发布了《关于重大资产重组暂不披露预案暨复牌继续推进的公告》

（公告编号：2018-078），继续按照原定计划推进该项资产重组工作，并于 2018

年 8 月 8 日、2018 年 8 月 22 日、2018 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 19 日、2018

年 10 月 11 日和 2018 年 10 月 25 日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》

（公告编号：2018-079、2018-080、2018-083、2018-085、2018-086、2018-090）。

停牌期间，公司严格按照《重组管理办法》及深交所《主板信息披露业务备

忘录第 9 号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，

严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大

资产重组事项的进展公告。复牌后，上市公司严格按照《重组管理办法》及深交

所有关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布了一次重大资产重组事

项的进展公告。

二、股票停牌期间及复牌后上市公司所披露进展信息的真实性

在股票停牌期间，上市公司按照中国证监会和深交所的有关规定积极推进本

次交易的各项工作，同时聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构

等中介机构对本次交易相关事宜开展了尽职调查、审计和评估等工作。上市公司

按照深交所有关要求在筹划本次交易事项的过程中每五个交易日披露进展公告，

按期披露延期复牌相关公告及相关董事会、股东大会决议，及时履行了股票停牌

期间上市公司的信息披露义务。复牌后，上市公司按照深交所有关要求，及时履

行信息披露义务，每十个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。

通过尽职调查及核查上市公司披露的重大资产重组进展公告等相关文件，独

立财务顾问认为，股票停牌期间及复牌后上市公司所披露的进展信息真实。

三、终止筹划重大资产重组事项的原因及其合理性

本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组

的相关工作，就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通，鉴于

以下原因终止本次重大资产重组：

自进入重大资产重组程序以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关尽职

调查、审计及评估工作，与各交易对手就交易细节进行了多次磋商，并根据尽调

情况及与各方的谈判沟通情况对本次重组标的及时进行了调整。

经公司董事会审慎评估论证，目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续

推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。为切实保护上市公司和中小股

东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。

四、独立董事意见

上市公司独立董事对本次终止筹划重大资产重组事项发表了同意的独立意

见如下：

“停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极

推进本次重组事项涉及的各项工作，与各方就重组方案进行不断沟通、磋商、论

证和完善。公司董事会在股票停牌期间及复牌后，充分关注事项进展并及时履行

披露义务。

本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组

的相关工作，就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。公司

终止本次重大资产重组的原因是目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续推

进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素，公司终止本次重大资产重组是经

公司董事会评估论证的审慎选择，不会对公司目前的生产经营活动产生不利影响，

不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

鉴于此，公司终止筹划本次重大资产重组事项是基于审慎判断，符合《公司

法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。关联董事于波先生、刘军春先生、

杨毅明先生、丁巍先生、主春杰先生、蒙永涛先生回避表决，公司董事会审议本

项议案的程序合法合规。公司终止筹划本次重大资产重组事项不存在损害公司和

股东，尤其是中小股东权益的情形，亦不会对公司经营造成不利影响。我们同意

终止本次重大资产重组事项。”

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

本次重大资产重组停牌期间及复牌后，上市公司根据相关规定及时履行了信

息披露义务，所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符，终止本次重大

资产重组的原因合理，符合《重组管理办法》及《停复牌业务备忘录》等规范性

文件的规定。

海通证券股份有限公司

二〇一八年十月三十日