证券代码：603602         证券简称：纵横通信          公告编号：2018-081

杭州纵横通信股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持，不触及要约收购

 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

 本次减持后，吴海涛先生不再是公司持股 5%以上股东

2018 年 9 月 8 日，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“纵横通信”或

“公司”）披露了《杭州纵横通信股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员

减持股份计划的公告》（公告编号：2018-064），吴海涛先生拟减持其持有的公

司股份不超过 1,555,500 股，占公司总股本的 1.3888%。2018 年 11 月 13 日，公

司收到吴海涛先生发来的《简式权益变动报告书》，吴海涛先生通过集中竞价方

式减持了公司股份 622,300 股，占公司总股本的 0.555625%，减持后吴海涛先生

仍持有公司股份 5,599,972 股，占公司总股本的 4.999975%，吴海涛先生不再是

本公司持股 5%以上股东。

一、本次权益变动具体情况

（一）股东基本情况

1. 姓名：吴海涛（曾用名：无）

2. 性别：男

3. 国籍：中国

4. 身份证号码：33010619741218****

5. 住所：浙江省杭州市西湖区****

6. 通讯地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路 459 号 B 座 24 层

7. 是否取得其他国家或地区居留权：否

8. 是否存在一致行动人：否

（二）本次权益变动基本情况

根据吴海涛先生《简式权益变动报告书》，吴海涛先生于 2018 年 11 月 13 日

通过集中竞价交易的方式减持纵横通信无限售条件的人民币 A 股普通股 622,300

股，占公司总股本的 0.555625%。

（三）本次权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量

（股）
持股比例

持股数量

（股）
持股比例

吴海涛
人民币 A

股普通股
6,222,272 5.5556% 5,599,972 4.999975%

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于减持，未触及要约收购；

2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化；

3 、本次权益变动具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《纵横通信简式权益变动报告书（吴海涛）》。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2018 年 11 月 14 日