证券代码：603338    证券简称：浙江鼎力       公告编号：2018-059

浙江鼎力机械股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 20,196,720 股

 本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 22 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2017]1799 号）核准，浙江鼎力机械股份有限公司

（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）以非公开发行股票的方式向泰达宏利基金

管理有限公司、中广核财务有限责任公司、中车金证投资有限公司、江苏一带一

路投资基金（有限合伙）、四川三新创业投资有限责任公司、中融基金管理有限

公司、鹏华基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、易方达基金管理有限公

司共 9 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）14,426,229 股,并于 2017 年

11月 22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记

托管手续。

本次上市流通的限售股即为上述 9 名发行对象合计所持有的非公开发行限

售股 20,196,720 股（因公司 2017 年年度权益分派实施，以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 4 股，本次非公开发行限售股股数增至 20,196,720 股），本次发

行对象认购股票的锁定期为自发行结束之日起 12 个月，上市流通时间为 2018

年 11 月 22 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2017 年 11 月 22 日，本次非公开发行股票完成登记后，公司总股本由

162,500,000 股增至 176,926,229 股。

2、2018 年 5 月 21 日，公司实施 2017 年年度权益分派方案，以总股本

176,926,229 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4元（含税），

同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。转增后，公司总股本由

176,926,229 股增至 247,696,720 股。其中，本次非公开发行限售股股数由

14,426,229 股同比例增至 20,196,720 股。

截至本公告日，公司总股本为 247,696,720 股，其中无限售条件流通股为

227,500,000 股，有限售条件流通股为 20,196,720 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票的认购对象均承诺其所认购的股份自本次非公开发行

新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。该等股份因上市公司

分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安

排。

截至本公告日，本次申请限售股份上市流通的股东均严格履行了上述承诺，

不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股解除

限售事项发表核查意见如下：

浙江鼎力本次限售股解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公

司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交

易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关

法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

综上，中泰证券股份有限公司对浙江鼎力本次限售股份解除限售事项无异

议。

五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 20,196,720 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 22 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单：

序

号
发行对象 股东名称

持有限售股

数量(股)

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市

流通数量（股）

剩余

限售股

数量（股）

1
泰达宏利基金管理

有限公司

泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信

托·粤信 1 号单一资金信托
3,304,917 1.33% 3,304,917 0

2
中广核财务有限责

任公司
中广核财务有限责任公司 2,295,081 0.93% 2,295,081 0

3
中车金证投资有限

公司
中车金证投资有限公司 2,295,082 0.93% 2,295,082 0

4
江苏一带一路投资

基金（有限合伙）
江苏一带一路投资基金（有限合伙） 2,295,082 0.93% 2,295,082 0

5
四川三新创业投资

有限责任公司
四川三新创业投资有限责任公司 619,678 0.25% 619,678 0

6
中融基金管理有限

公司

中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信

托－融耀定增 29 号单一资金信托
986,885 0.40% 986,885 0

中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信

托－融耀定增 32 号单一资金信托
596,721 0.24% 596,721 0

中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信

托－融耀定增 31 号集合资金信托计划
252,459 0.10% 252,459 0

中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信

托－融耀定增 30 号集合资金信托计划
183,606 0.07% 183,606 0

7
鹏华基金管理有限

公司

鹏华基金－邮储银行－建信资本管理有限公司 1,147,541 0.46% 1,147,541 0

鹏华基金－平安银行－华润深国投信托－华润

信托·增盈单一资金信托
688,524 0.28% 688,524 0

鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保

险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定

增组合

688,524 0.28% 688,524 0

鹏华基金－招商银行－招商财富资产管理有限

公司
344,263 0.14% 344,263 0

中国工商银行股份有限公司－鹏华增瑞灵活配

置混合型证券投资基金
459,017 0.19% 459,017 0

8
泓德基金管理有限

公司

中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混

合型证券投资基金
573,770 0.23% 573,770 0

中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配

置混合型证券投资基金
344,263 0.14% 344,263 0

中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混

合型证券投资基金
367,213 0.15% 367,213 0

中国建设银行股份有限公司－泓德战略转型股

票型证券投资基金
68,852 0.03% 68,852 0

中国建设银行股份有限公司－泓德泓业灵活配

置混合型证券投资基金
114,754 0.05% 114,754 0

交通银行股份有限公司－泓德优势领航灵活配

置混合型证券投资基金
286,885 0.12% 286,885 0

招商银行股份有限公司－泓德致远混合型证券

投资基金
229,507 0.09% 229,507 0
兴业银行股份有限公司－泓德泓汇灵活配置混

合型证券投资基金
34,426 0.01% 34,426 0

9
易方达基金管理有

限公司

中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投

资基金
826,228 0.33% 826,228 0

中国工商银行股份有限公司－易方达安心回馈

混合型证券投资基金
240,985 0.10% 240,985 0

中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达新益

灵活配置混合型证券投资基金
183,606 0.07% 183,606 0

上海浦东发展银行股份有限公司－易方达瑞通

灵活配置混合型证券投资基金
160,657 0.06% 160,657 0

中国光大银行股份有限公司－易方达瑞选灵活

配置混合型证券投资基金
240,983 0.10% 240,983 0

易方达基金公司－工行－北京大学教育基金会 160,657 0.06% 160,657 0

上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥

回报债券型证券投资基金
91,802 0.04% 91,802 0

中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强

债券型证券投资基金
22,950 0.01% 22,950 0

中国银行股份有限公司—易方达岁丰添利债券

型证券投资基金
91,802 0.04% 91,802 0

合计 20,196,720 8.15% 20,196,720 0

注：上述合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入造成。

六、股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件

的流通股份

1、其他境内法人持有股份 20,196,720 -20,196,720 0

有限售条件的流通股份合计 20,196,720 -20,196,720 0

无限售条件

的流通股份

A 股 227,500,000 20,196,720 247,696,720

无限售条件的流通股份合计 227,500,000 20,196,720 247,696,720

股份总额 247,696,720 0 247,696,720

七、上网公告附件

《中泰证券股份有限公司关于浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行限售

股解除限售的核查意见》

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018 年 11 月 17 日