证券代码：603289          证券简称：泰瑞机器          公告编号：2018-099

泰瑞机器股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份计划的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22 日披露了《关

于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-098）。现对上述公告中

“重要内容提示”部分的“减持计划的主要内容” 补充披露如下：

补充前：

本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内，海通开元计划通过证券交易

所集中竞价交易方式减持公司股份不超过 5,330,060 股，即不超过公司股份总数的

2%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减

持股份数及减持价格将进行相应调整。

补充后：

本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内，海通开元计划通过证券交易

所集中竞价交易方式减持公司股份不超过 5,330,060 股，即不超过公司股份总数的

2%，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。若减

持期间公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数

及减持价格将进行相应调整。

除上述补充内容外，原公告的其他内容不变。

特此公告

  泰瑞机器股份有限公司

                                                     董事会

2018 年 11 月 22 日