证券代码：300044        证券简称：赛为智能        公告编号：2018-116

深圳市赛为智能股份有限公司

关于持股5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员

减持计划的实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）于 2018

年 5月 14日收到公司持股 5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员《关于

减持公司股份计划的告知函》，并于 2018 年 5 月 15 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事、监事、高级

管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-048）。

截至本公告日，公司持股 5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员减

持计划未全部实施完毕但减持计划时间区间届满，根据《证券法》、《上市公司

收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》等相关规定，现将上述人员减持计划的实施进展情况公告如下：

一、减持计划实施进展情况

1、股东减持股份情况

姓名
在本公司

任职情况
减持方式

减持计划

（股）
减持期间

减持均

价（元/

股）

减持股数

（股）

占公司

总股本

比例

（%）

周新宏
董事、控

股股东的
集中竞价 11,000,000 2018年6月15日 7.214 700,000 0.090%

一致行动

人

林必毅 副总经理 集中竞价 250,000

2018年11月6日 6.685 200,000 0.026%

2018年11月7日 6.740 20,000 0.003%

2018年11月13日 6.800 10,000 0.001%

2018年11月20日 6.960 10,000 0.001%

翟丹梅 财务总监 集中竞价 123,750 2018年6月12日 7.857 28,900 0.004%

合计 — — 11，373，750 — — 968,900 0.125%

注：公司持股 5%以上股东、董事及控股股东的一致行动人周新宏先生、副

总经理林必毅先生、财务总监翟丹梅女士减持情况已在深圳证券交易所网站公

布。除上述周新宏先生、林必毅先生、翟丹梅女士在减持计划期间减持了其所持

公司部分股份外，其他董事、监事、高级管理人员未通过任何方式减持所持公司

股份。

2、股东本次减持前后持股情况

姓名
在本公司任职

情况

本次减持前持有公司股份 本次减持后持有公司股份

股数（股）
占公司总股本

比例（%）
股数（股）

占公司总股本

比例（%）

周新宏
董事、控股股东

的一致行动人
45,925,075 5.905% 45,225,075 5.815%

封其华 监事会主席 32,379,745 4.163% 32,379,745 4.163%

宁群仪 董事、副总经理 3,278,187 0.422% 3,278,187 0.422%

商毛红 董事、副总经理 2,264,367 0.291% 2,264,367 0.291%

周晓清 董事、副总经理 1,246,500 0.160% 1,246,500 0.160%

林必毅 副总经理 1,048,500 0.135% 808,500 0.104%

范开勇 副总经理 894,375 0.115% 894,375 0.115%

张  熙 副总经理 485,820 0.062% 485,820 0.062%

翟丹梅 财务总监 495,000 0.064% 466,100 0.060%

注：上述人员关于减持计划的实施进展公告详见 2018 年 9 月 7 日刊登在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股 5%以上股东及部分董事、监事、

高级管理人员减持计划的实施进展公告》（公告编号：2018-078）。

二、其他相关说明

1、周新宏先生、林必毅先生、翟丹梅女士本次减持公司股份未违反《证券

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳

证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法

律法规及规范性文件的规定。

2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，周新宏

先生、林必毅先生、翟丹梅女士本次减持股份总数均未超过减持计划中约定减持

股数，不存在违反已披露的减持计划的情形。

特此公告。

 深圳市赛为智能股份有限公司

董   事   会

二〇一八年十二月七日