证券代码：300037         证券简称：新宙邦          公告编号：2018-087

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划期满

暨实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 16 日在巨

潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn) 披露了《关于部分董事、监事、高级管

理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-043），股东曹伟、周艾

平、谢伟东、姜希松、毛玉华、石桥、曾云惠、宋春华、张竹苗计划自减持计划

预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）均以集中竞价方

式减持其直接持有的公司股份。

序号 股东姓名
计划减持股份数

量不超过（股）

计划减持股份数量不超

过公司总股本的比例
拟减持股份来源

1 曹伟 1,000,000 0.2636%
非公开发行股份、

股权激励授予

2 周艾平 400,000 0.1054%
首次公开发行前股份、

股权激励授予

3 谢伟东 600,000 0.1581%
非公开发行股份、

股权激励授予

4 姜希松 150,000 0.0395%
首次公开发行前股份、

股权激励授予

5 毛玉华 100,000 0.0264% 首次公开发行前股份

6 石桥 90,000 0.0237% 股权激励授予

7 曾云惠 50,000 0.0132% 股权激励授予

8 宋春华 40,000 0.0105% 股权激励授予

9 张竹苗 25,000 0.0066% 股权激励授予

合计 2,455,000 0.6470% -

公司分别于 6 月 8 日、6 月 15 日、7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）

披露了《关于公司部分董事、高管股份减持计划进展情况的公告》（公告编号：

2018-050）、《关于公司董事股份减持计划进展情况的公告》（公告编号：2018-051）

和《关于公司部分高管股份减持计划进展情况的公告》（公告编号：2018-053），

对本次减持计划数量过半的进展情况进行了披露。

公司于 2018 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com）披露了《关于

公司高管股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-052），对本次减持

计划石桥先生减持实施完毕情况进行了披露。

公司于 2018 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于部

分董事、监事、高级管理人员股份减持计划时间过半的公告》（公告编号：

2018-081），对本次减持计划实施时间过半进展情况进行了披露。

截止本公告日，本次减持计划期限已届满，根据中国证监会《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施情况公告

如下：

一、本次减持计划实施情况

1、股东减持股份基本情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持

均价

减持股数

（股）

占总股本比

例（%）

曹伟

集中竞价交易 2018/6/7 24.15  500,000 0.1318

集中竞价交易 2018/6/27 26.61  485,000 0.1278

集中竞价交易 2018/12/3 26.58  15,000 0.0040

合计 - - 1,000,000 0.2636

周艾平

集中竞价交易 2018/6/6 23.54  180,000 0.0474

集中竞价交易 2018/6/8 24.48  18,000 0.0047

集中竞价交易 2018/6/14 25.04  50,000 0.0132

集中竞价交易 2018/6/20 25.44  30,000 0.0079

集中竞价交易 2018/6/26 26.64  40,000 0.0105

集中竞价交易 2018/6/29 26.49  40,000 0.0105

集中竞价交易 2018/11/27 22.41  41,000 0.0108

合计 - - 399,000 0.1052

谢伟东

集中竞价交易 2018/6/7 25.05  40,000 0.0105

集中竞价交易 2018/6/14 25.13  20,000 0.0053

集中竞价交易 2018/6/20 25.23  200,000 0.0527

集中竞价交易 2018/11/29 25.08  259,000 0.0683

合计 - - 519,000 0.1368

毛玉华

集中竞价交易 2018/6/20 24.68  30,000 0.0079

集中竞价交易 2018/6/26 26.51  15,000 0.0040

集中竞价交易 2018/6/29 26.44  25,000 0.0066

集中竞价交易 2018/11/28 24.66  15,000 0.0040

集中竞价交易 2018/11/29 25.50  5,000 0.0013

集中竞价交易 2018/11/30 25.50  4,500 0.0012

集中竞价交易 2018/12/3 26.40  2,200 0.0006

集中竞价交易 2018/12/4 26.65  2,800 0.0007

合计 - - 99,500 0.0262

姜希松

集中竞价交易 2018/6/6 23.56  42,000 0.0111

集中竞价交易 2018/6/29 26.30  50,000 0.0132

集中竞价交易 2018/12/3 26.70  57,058 0.0150

合计 - - 149,058 0.0393

曾云惠

集中竞价交易 2018/6/6 23.91  10,000 0.0026

集中竞价交易 2018/6/8 24.48  20,000 0.0053

集中竞价交易 2018/6/22 25.75  10,000 0.0026

集中竞价交易 2018/11/15 24.10  2,000 0.0005

集中竞价交易 2018/11/16 24.50  3,000 0.0008

集中竞价交易 2018/11/28 24.66  5,000 0.0013

合计 - - 50,000 0.0132

石桥

集中竞价交易 2018/6/8 24.50  30,000 0.0079

集中竞价交易 2018/6/20 25.00  60,000 0.0158

合计 - - 90,000 0.0237

张竹苗

集中竞价交易 2018/6/6 23.57  5,000 0.0013

集中竞价交易 2018/6/8 24.62  5,000 0.0013

集中竞价交易 2018/11/2 21.79  10,000 0.0026

集中竞价交易 2018/12/5 27.01  5,000 0.0013

合计 - - 25,000 0.0066

注：宋春华先生自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内未

通过任何方式减持公司股份，其股份减持计划未实施。

2、股份来源：曹伟先生、谢伟东先生本期减持的股份系非公开发行股份、

股权激励授予的已解除限售股份；周艾平先生、姜希松先生本期减持的股份系首

次公开发行前股份、股权激励授予的已解除限售股份；毛玉华先生本期减持的股

份系首次公开发行前股份；曾云惠女士、石桥先生、张竹苗先生本期减持的股份

系股权激励授予的已解除限售股份。上述股份均包括因权益分派实施资本公积金

转增股本部分。

3、减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本期减持前持有股份 本期减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股本

比例（%）

曹伟

合计持有股份 4,342,006 1.1443 3,342,006 0.8808

其中：无限售条件股份 1,085,502 0.2861 85,502 0.0225

有限售条件股份 3,256,504 0.8583 3,256,504 0.8583

周艾平

合计持有股份 1,959,048 0.5163 1,560,048 0.4112

其中：无限售条件股份 489,762 0.1291 90,762 0.0239

有限售条件股份 1,469,286 0.3872 1,469,286 0.3872

谢伟东 合计持有股份 2,556,670 0.6738 2,037,670 0.5370

其中：无限售条件股份 639,168 0.1685 120,168 0.0317

有限售条件股份 1,917,502 0.5054 1,917,502 0.5054

毛玉华

合计持有股份 420,174 0.1107 320,674 0.0845

其中：无限售条件股份 105,044 0.0277 5,544 0.0015

有限售条件股份 315,130 0.0831 315,130 0.0831

姜希松

合计持有股份 788,232 0.2077 639,174 0.1685

其中：无限售条件股份 197,058 0.0519 48,000 0.0127

有限售条件股份 591,174 0.1558 591,174 0.1558

曾云惠

合计持有股份 200,000 0.0527 150,000 0.0395

其中：无限售条件股份 50,000 0.0132 0 0

有限售条件股份 150,000 0.0395 150,000 0.0395

石桥

合计持有股份 360,000 0.0949 270,000 0.0712

其中：无限售条件股份 90,000 0.0237 0 0.0000

有限售条件股份 270,000 0.0712 270,000 0.0712

张竹苗

合计持有股份 100,000 0.0264 75,000 0.0198

其中：无限售条件股份 25,000 0.0066 0 0

有限售条件股份 75,000 0.0198 75,000 0.0198

宋春华

合计持有股份 200,200 0.0528  200,200 0.0528

其中：无限售条件股份 50,050 0.0132  50,050 0.0132

有限售条件股份 150,150 0.0396  150,150 0.0396

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在

尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、其他相关说明

1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范

性文件的规定。

2、本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，减持股份总数在已披

露的减持计划数量之内，本次减持计划期限已经届满。

3、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施

不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

三、备查文件

《关于股份减持计划进展情况的告知函》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                         2018 年 12 月 7 日