证券代码：002339       证券简称：积成电子        公告编号：2018-054

积成电子股份有限公司

关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 19日收到股

东杨志强先生代表八位一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。自 2015年 3

月 24日披露《详式权益变动公告》至 2018年 12月 18日，八位一致行动人所持

有的股份因公司增发股份被动稀释和部分一致行动人个人资金需求减持股份，合

计持有的股份比例由 28.59%减少至 23.59%，减少比例达到 5%。

2017年 9月，公司非公开发行股票 14,800,000股，股份总数由 378,896,000

股增至 393,696,000 股，八位一致行动人的持股比例被动稀释；2015 年 3 月 20

日至今，八位一致行动人持有的股份多次变动，截至 2018 年 12 月 18 日，八位

一致行动人合计持股 92,892,498 股，占公司股份总数的比例为 23.59%。

最终持股变动情况如下：

股东名称

2015年 3月 20日 2018年 12月 18日

持股数量（股）
持股比例

（占原股本）
持股数量（股）

持股比例

（占现股本）

杨志强 16,239,200 4.29% 16,321,200 4.15%

王浩 16,239,300 4.29% 10,233,000 2.60%

严中华 15,590,400 4.11% 15,662,400 3.98%

王良 15,582,000 4.11% 15,663,800 3.98%

冯东 15,580,400 4.11% 15,642,200 3.97%

孙合友 11,414,800 3.01% 4,724,998 1.20%

张志伟 10,730,000 2.83% 7,654,400 1.94%

耿生民 6,961,900 1.84% 6,990,500 1.78%

合计 108,338,000 28.59% 92,892,498 23.59%

二、其他相关说明

（一）本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

（二）信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的

《简式权益变动报告书》。

（三）信息披露义务人股份锁定承诺履行情况：

1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺

八位一致行动人在《招股说明书》中承诺：自公司股票上市之日起三十六个

月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回

购该部分股份。

该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情况。

2、追加锁定承诺

八位一致行动人于 2013 年 1 月出具追加锁定承诺函，承诺对其首次公开发

行前所持有的股份在限售期到期之后，自愿延长锁定期限 12 个月，延长后锁定

期为 2013年 1月 22日至 2014 年 1月 21日。

该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情况。

3、高管锁定承诺

八位一致行动人作为公司董事或监事时承诺，在任职期间每年转让的股份不

得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持

有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出

售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50％。

八位一致行动人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

4、不减持承诺

八位一致行动人为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高

3

级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》和证监会公告[2015]18 号文件精

神，于 2015年 7月 10日承诺，自该日起 6个月内不减持其所持有的本公司股份。

2015 年 7 月 16 日和 2015 年 7 月 23 日，八位一致行动人分别增持股份后承诺，

自增持完成后 6个月内不主动减持其所持有的本公司股份。

该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情况。

5、减持承诺

八位一致行动人共同承诺：自 2016 年 12 月 23 日起，连续六个月内通过证

券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%；自 2017 年 3 月 17 日起，连续

六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%；自 2018 年 11

月 30日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。

该承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情况。

（四）经查询最高人民法院网，八位一致行动人不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

《简式权益变动报告书》

特此公告。

                                      积成电子股份有限公司

                                             董事会

                                         2018年 12 月 19日

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