多喜爱集团股份有限公司股东

国亚金控资本管理有限公司

关于对深圳证券交易所中小板关注函的回复

国亚金控资本管理有限公司（以下简称“国亚金控”，“我司”,“公司”）近日收到深

圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对国亚金控资本管理有限公司的关注函》（中

小板关注函【2018】第 429 号）（以下简称“关注函”）。2018 年 12 月 24 日多喜爱集

团股份有限公司收到国亚金控回函，现将有关回复公告如下：

国亚金控资本管理有限公司：

2018 年 12 月 18 日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“多喜爱”）披露《关于持

股 5%以上股东股份被动减持的公告》和《简式权益变动报告书》，称你公司所持多喜爱股

票被动减持。根据公告，你公司因触发了与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）

签订的《融资融券合同》中约定的强制平仓条件，你公司持有的多喜爱部分股份已于 2018

年 12 月 18 日被华林证券股份有限公司强制平仓，平仓股数为 547.63 万股，占多喜爱总

股本 2.68%。本次被动减持前，你公司持有多喜爱股份 1245.79 万股，占多喜爱总股本

6.11%。本次被动减持后，你公司持有公司股份 698.16 万股，占多喜爱总股本 3.42%。

你公司在披露的《简式权益变动报告书》中称，本次被动减持多喜爱股份，是由于违

规开展了通道业务并将交易、风控权限交予了投资者指定交易团队，该交易团队于 2018

年 12 月 3 日盘中违规增持多喜爱股份，触发了与华林证券签订的《融资融券合同》中约

定的强制平仓条件，华林证券于 2018 年 12 月 18 日强制平仓导致你公司被动减持多喜爱

股份 547.63 万股。

我部对此表示高度关注，请你公司对以下问题作出说明：

1、请说明公司违规开展通道业务的具体情况，包括但不限于投资方的具体名称、通

道业务的具体安排、交易权的安排、对基金产品风险控制的安排。

【回复】：

我司于 2018 年 2 月 6 日在中国证券投资基金业协会备案成立并发行的“国亚金控-

汇信 2 号”和“国亚金控-汇信 3 号”两只基金产品，通道产品管理费为 0.1%，2018 年

6 月 5 日起将管理费率调整至 0.2%，两只基金产品成立募集过程中，我司并未对基金产

品进行任何的对外推介和募集，产品投资人为鲁证期货股份有限公司（以下简称“鲁证期

货”）发行管理的“鲁证万泰 FOF 五期资产管理计划 ”。两只基金产品实际交易团队、投

资者及托管方均由鲁证期货相关工作人员指定安排。鲁证期货团队指定相关的联系人与我

司进行日常工作的沟通，我司对于实际交易团队的成员及其交易运作情况等信息并不了解。

截止 2018 年 12 月 3 日违规举牌当日，两只基金产品的投资者明细如下表所示：

产品名称 投资者名称 申购金额（万元） 总规模（万元）

国亚金控-汇信 2 号证

券私募基金

鲁证万泰 FOF 五

期资产管理计划
10000 18159.83

国亚金控-汇信 3 号证

券私募基金

鲁证万泰 FOF 五

期资产管理计划
10000 19611.69

两只基金产品在鲁证期货指定的兴业银行西宁分行进行托管。两只基金产品成立后，

由实际交易团队进行风控和交易的管理，两只基金产品与渤海融盛资本管理有限公司及上

海侨江金融服务有限公司开展了以“基金产品净值为标的”的场外期权交易。

2018 年 8 月 15 日，鲁证期货向兴业银行出具告知函，函中表明鲁证期货认可包括“国

亚金控-汇信 2 号”及“国亚金控-汇信 3 号”在内的 9 只私募基金产品开展以“基金产品

净值为标的”的场外衍生品交易。并要求托管行即兴业银行以“场外衍生品买方按照实际

支付权利金金额计入成本，场外衍生品卖方按照实际收取实际权利金金额计入收入”的估

值方法对基金产品进行估值和复核。

渤海融盛资本管理有限公司及上海侨江金融服务有限公司作为期权买方，向“国亚金

控-汇信 2 号”和“国亚金控-汇信 3 号”共支付权利金 13301.93 万元，渤海融盛资本管

理有限公司共支付权利金 4362.44 万元，上海侨江金融服务有限公司共支付了 8939.48

万元，这种交易的实质是通过场外期权交易的方式使“国亚金控-汇信”系列基金产品净值

不低于 1。

基金产品成立后，鲁证期货指定我司在华林证券深圳龟山路营业部为“国亚金控-汇信

2 号”及“国亚金控-汇信 3 号”两只基金产品开立股票账户，同时将账户密码给予了鲁证

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
期货指定交易团队。“国亚金控-汇信”系列产品的 PB 交易系统由华林证券提供，PB 系统

的风控权限给予了鲁证期货进行管理，PB 系统的交易权限由鲁证期货指定的实际交易团

队管理。2018 年 11 月 30 日，实际交易团队通知我司要求华林证券断开两只基金产品 PB

系统与其网上柜台交易系统的连接。在 2018 年 12 月 3 日当天，两只基金产品风控设置

被关闭，导致“国亚金控-汇信”系列基金产品持有上市公司股份的仓位不受限制。因此实

际交易团队下单买入多喜爱股份的操作导致了“国亚金控-汇信”系列基金产品违规举牌。

违规举牌发生当日，实际交易团队联系上市公司进行公告并要求我司配合出具《简式权益

变动报告书》。在此之前，我司与上市公司从未进行过任何的联系。

2、请说明公司对多喜爱股份权益是否存在实际控制权，是否为信息披露义务人。若

无，则说明实际信息披露义务人的名称。

【回复】：

由于我司作为“国亚金控-汇信 2 号”和“国亚金控-汇信 3 号”两只基金产品通道方，

只收取产品规模的 0.1%作为管理费用，后期为 0.2%的管理费用，未收取任何其他的后端

费用。上市公司股票由实际交易团队进行交易买入，股份权益归投资者即鲁证期货资管产

品所有。我司对上市公司股份权益不存在实际控制权。

依据《上市公司信息披露管理办法》第四十九条规定“通过接受委托或者信托等方式

持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知上市公司，

配合上市公司履行信息披露义务”，该上市公司股份权益登记在我司名下，故我司作为两

只基金产品名义上的管理人具有相关信息的披露义务。

3、12 月 3 日你公司与上海骏胜资产管理有限公司（以下简称“上海骏胜”）同时增

持多喜爱股份超过 5%但未停止增持，请你公司说明是否同上海骏胜存在关联关系，是否

受同一实际控制人或投资人控制。

【回复】：

我司与上海骏胜资产管理有限公司不存在任何关联关系。我司两只基金产品的实际投

资人为“鲁证万泰 FOF 五期资产管理计划”。我司于鲁证期货 2018 年 8 月 15 日下发的

告知函中知悉了上海骏胜资产管理有限公司发行的“骏胜晓旭”系列产品的投资人同为鲁

证期货发行的资管计划，但对上海骏胜所发行产品的实际情况并不知情。

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4、请你公司认真自查并说明在上述违规事实发生过程中，是否存在其他违反《证券

法》、《上市公司收购管理办法》的情形，以及所披露的信息是否真实准确，是否存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

【回复】：

在 2018 年 12 月 3 日，我司作为通道产品的名义管理人，发生了违规举牌行为，由

实际交易团队整理交易信息并联系上市公司，草拟并出具《简式权益变动报告书》发送至

我司，我司对实际交易团队的交易行为及交易动机没有任何了解，仅作为通道方进行相关

日常事务处理的工作，当日发送给上市公司的《简式权益变动报告书》中所陈述的权益变

动目的等描述并非为我司真实意见。

2018 年 12 月 18 日，“国亚金控-汇信 3 号”因触发了与华林证券签订的《融资融券

合同》中约定的强制平仓条件，华林证券当日对“国亚金控-汇信 3 号”实施强制平仓导

致该基金被动减持上市公司股份 547.63 万股，我司按照上市公司要求出具了《短线交易

承诺函》，承诺“在短线交易行为发生之日起 6 个月内，不再买卖【多喜爱集团股份有限

公司】股票”。2018 年 12 月 19 日，华林证券对“国亚金控-汇信 2 号”实施强制平仓导

致该基金产品被动减持上市公司股份 526.38 万股。此交易行为系华林证券主动强制平仓

所导致，并非我司行为。

5、请补充说明其他你公司认为其他需要说明的内容

【回复】：

（1）2018 年 2 月 6 日我司在中国证券投资基金业协会备案发行了“国亚金控-汇信

2 号”和“国亚金控-汇信 3 号”两只基金产品，2018 年 4 月 27 日《关于规范金融机构

资产管理业务的指导意见》即“资管新规”颁布，资管新规禁止开展通道类业务，“国亚

金控-汇信 2 号”和“国亚金控-汇信 3 号”为存续通道类产品，我司在新规出台之后未开

展任何的通道类业务。

（2）我司为此次开展通道类业务所造成的影响深感歉意，同时也对我司产生了负面

的社会影响。在该事件发生后我司立即召开了董事会，对此次公司通道业务的开展的进行

了深刻的检讨和严格的自查，禁止任何通道类业务产品的发行，对存续的产品、未来产品

的发行、公司内部合规风控管理及业务的拓展进行了规划，公司董事会决议对此次通道类

业务相关风控人员和业务人员予以严肃处理，同时我司会积极配合相关部门的检查和监督。

国亚金控资本管理有限公司

2018 年 12 月 24 日

 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