证券代码：000547        证券简称：航天发展        公告编号：2019-001

航天工业发展股份有限公司

关于股东基布兹、康曼迪承诺所持公司全部股份

暂不减持的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国航天科工集

团有限公司的一致行动人南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）（以下简称

“基布兹”）、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙) （以下简称“康曼迪”）

分别持有公司原限售股份89,598,789股、48,419,547股，上述股份已于2019年1

月3日解除限售上市流通，详见公司2019年1月2日在巨潮资讯网披露的《关于重

大资产重组新增股份部分解除限售的提示性公告》（公告编号：2018-113）。截

至公告披露日，基布兹、康曼迪分别持有公司股份89,678,789股、54,180,192

股。

2019年1月9日，公司收到基布兹、康曼迪出具的暂不减持承诺函。基于对公

司价值的判断和未来持续稳定发展的信心，基布兹、康曼迪分别承诺其将继续与

公司控股股东中国航天科工集团有限公司保持一致行动人关系，且从2019年1月9

日起的6个月内不减持其所持公司全部股份。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2019年1月9日