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券代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简称：德威新材      公告编号：2019-010

江苏德威新材料股份有限公司

关于控股股东减持预披露的提示性公告

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日在中国证

监会信息披露指定网站披露了《关于控股股东质押股份触及平仓线的公告》（公告编

号：2018-059），于2018年11月26日、2018年12月28日、2019年1月16日在中国证监

会信息披露指定网站披露了《关于控股股东减持预披露的提示性公告》、《 关于控股

股东减持股份进展公告》、《 关于控股股东减持股份进展公告》（公告编号：2018-110、

2018-134、2019-007）。截至2019年1月25日，公司控股股东及其一致行动人的股权

质押总数为378,807,190股，占其持有公司股份总数的99.997%，占公司总股本的

37.66%。

截至本公告披露之日，公司控股股东德威投资集团有限公司（以下简称：“德威

投资”）股权质押情况如下：

 质权方 质押起止时间

质押数量

（股）

占公司总股本的比

例（%）

资金用途

德威投资

集团有限

公司

苏州信托有限公司

2016/04/19-2

019/04/18

125,000,000 12.42 日常经营

东吴证券股份有限公

司

2016/12/26-2

018/6/25

83,000,000 8.25 日常经营

光大证券股份有限公

司

2017/11/27-2

018/11/27

61,947,200 6.16 日常经营

南京银行股份有限公 2017/12/04-2 11,800,000 1.17 日常经营

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

司苏州分行 020/01/17

2017/12/05-2

018/11/30

38,200,000 3.80 日常经营

华能贵诚信托有限公

司

2017/12/13-2

019/02/14

30,000,000 2.99 日常经营

首创证券有限责任公

司

2017/12/14-2

019/06/13

28,850,000 2.87 日常经营

合计 -- -- 378,807,190 37.66 --

近日，公司收到控股股东德威投资的通知，其质押的股票存在被动减持的风险，

德威投资可能拟减持其质押的公司部分股份，具体情况如下：

一、持股情况

1、股东名称：德威投资集团有限公司

2、股东持股情况：截至本公告披露之日，公司控股股东及其一致行动人的持有

公司股份总数为378,807,190股，占公司总股本的37.66%

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：因股票质押违约被动减持。

2、股份来源：首次公开发行前持有的股份及转增股份。

3、减持方式：集中竞价、大宗交易等一种或多种方式。

4、减持数量及时间：自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内德威投资任

意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股

份总数的1%，任意连续九十个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股

份总数的2%。

三、其他相关事项

1、德威投资为公司控股股东，其本次股份减持计划不会影响其控股股东地位。

2、公司将根据本次减持计划的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019年1月25日