证券代码：300311                 证券简称：任子行           公告编号：2019-007

1

任子行网络技术股份有限公司

关于股东减持公司股份比例达到1%的公告

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7月 31日披

露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（以下简称“减持计划”），

新余市华信远景投资咨询有限公司（以下简称“华信远景”）拟自减持计划披露

之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持

其持有的公司全部股份 3,749.0111 万股（占公司总股本比例 5.51%）（公告编号：

2018-051）。

2018年 8月 29日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公

告》，截止 2018 年 8 月 28 日，华信远景已通过集中竞价交易累计减持公司股份

348.8899万股，占公司总股本的 0.51%。（公告编号：2018-062 号）

2018 年 10 月 26 日，公司披露了《关于股东减持公司股份比例达到 1%的公

告》，2018年 9月 12日至 2018 年 10月 25日，华信远景通过集中竞价和大宗交

易减持公司股份 993.1447万股，占公司总股本的 1.46%。（公告编号：2018-075

号）

2018 年 11 月 16 日，公司披露了《关于股东减持公司股份比例达到 1%及减

持数量过半的公告》， 2018 年 11 月 14 日，华信远景通过大宗交易减持公司股

份 696万股，占公司总股本的 1.02%。（公告编号：2018-079 号）

2018 年 11 月 20 日，公司披露了《关于股东减持股份计划时间过半的进展

公告》，华信远景本次减持计划减持时间已过半。（公告编号：2018-080号）

近日，公司接到华信远景出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，

截止 2019 年 1 月 30 日，华信远景减持公司股份比例已达到 1%，现将相关情况

公告如下：

股东新余市华信远景投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元）
减持股数（股）

占总股本

比例（%）

华信远景 集中竞价 2018.11.29 6.71 845,500 0.1241

华信远景 集中竞价 2018.11.30 6.30 1,949,200 0.2861

华信远景 集中竞价 2018.12.03 6.43 694,237 0.1019

华信远景 集中竞价 2018.12.11 6.34 1,026,600 0.1507

华信远景 集中竞价 2018.12.12 6.44 1,943,054 0.2852

华信远景 集中竞价 2018.12.13 6.46 25,265 0.0037

华信远景 集中竞价 2018.12.17 6.18 30,700 0.0045

华信远景 集中竞价 2018.12.18 6.10 265,200 0.0389

华信远景 大宗交易 2019.1.30 5.35 6,650,000 0.9761

合计 -- -- -- 13,429,756  1.9713

二、本次减持前后华信远景及其一致行动人持股情况

股东名称 股份性质

累计减持前持有股份 累计减持后持有股份

股数(股)
占总股本比

例(%)
股数(股)

占总股本

比例(%)

华信远景

合计持有股份 17,109,765 2.5115 3,680,009 0.5402

其中：无限售条件股份 17,109,765 2.5115 3,680,009 0.5402

有限售条件股份 0 0 0 0

景晓军

合计持有股份 263,777,286 38.7191 263,777,286 38.7191

其中：无限售条件股份 65,944,322 9.6798 65,944,322 9.6798

有限售条件股份 197,832,964 29.0393 197,832,964 29.0393

景晓东

合计持有股份 5,493,725 0.8064 5,493,725 0.8064

其中：无限售条件股份 1,373,431 0.2016 1,373,431 0.2016

有限售条件股份 4,120,294 0.6048 4,120,294 0.6048

华信行

合计持有股份 36,129,454 5.3033 36,129,454 5.3033

其中：无限售条件股份 36,129,454 5.3033 36,129,454 5.3033

有限售条件股份 0 0 0 0

注：2019 年 1 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2018 年

限制性股票预留授予登记工作，公司总股本由 680,036,042股变更为 681,258,724 股。

三、其他相关说明

1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次实施减持情况与华信远景此前已披露的减持意向、承诺、减持计划

一致。截止本公告日，华信远景预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持

续关注华信远景减持计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行

信息披露义务。

3、华信远景在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首

次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》，所做的承诺及履行情况如下：

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接

持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持

有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

截至本公告披露之日，华信远景严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺

的行为。

4、华信远景股东景晓军先生、沈智杰先生在公司《首次公开发行股票并在

创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》，

所做的承诺及履行情况如下：

公司董事景晓军先生承诺：在公司及其关联方任职期间，每年转让的股份不

超过其所直接和间接持有发行人股份总数的 25%；在其及其关联方离职后半年

内，不转让其所直接和间接持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月

内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接持有发行人股

票总数的比例不超过 50%；在发行人股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申

报离职之日起 18 个月内不得转让其持有的发行人股份；在发行人股票上市之日

起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不得转让

其持有的发行人股份。

担任公司董事、高级管理人员的沈智杰先生承诺：在公司任职期间每年转让

的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让

其直接和间接持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交

易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接持有发行人股票总数的比例

不超过 50%；在发行人股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起

18 个月内不得转让其持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起第 7 个月至

第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不得转让其持有的发行

人股份。

实施本次减持计划不会违反上述承诺。

5、公司的控股股东、实际控制人为景晓军先生，华信远景是公司为稳定核

心员工、提高其工作积极性和主动性而设立的员工持股公司，其实际控制人同为

景晓军先生。若华信远景减持计划最大限度实施，控股股东、实际控制人景晓军

先生直接加间接持有的公司股份占公司目前总股本的比例仍不低于 41.11%，不

会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

四、备查文件

1、《关于股份减持计划实施情况的告知函》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

                                                   2019年1月31日