证券代码：603278        证券简称：大业股份        公告编号：2019-015

山东大业股份有限公司

关于实际控制人窗口期买入公司股份相关事宜的公告

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人窦宝森先生于 2019

年 1 月 2 日、1 月 4 日买入公司股票合计 188,000 股，因公司 2019 年 1 月 8 日

披露了《2018 年年度业绩预增公告》，按照上海证券交易所发布的《上市公司股

东及其一致行动人增持股份行为指引》的规定，上市公司业绩预告公告前 10 日

内禁止相关股东增持公司股票，该增持股份构成窗口期增持公司股票行为。具体

情况公司已于 2019 年 1 月 10 在上交所网站披露《关于实际控制人完成增持股份

计划的补充公告》（公告编号：2019-005）。

公司于 2019 年 2 月 21 日收到实际控制人窦宝森先生的自愿承诺：对于本次

窗口期买入的 188,000 股公司股票自本公告之日起锁定十二个月，对于此次买入

的公司股票承诺未来如出售该部分股票，所有收益归上市公司所有。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。