证券代码：300343         证券简称：联创互联       公告编号：2019-028

山东联创互联网传媒股份有限公司

关于公司全体非独立董事及持股 5%以上股东承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

公司全体非独立董事及持股 5%以上股东关于股份减持的承诺书。现将有关承诺

情况公告如下：

承诺事项 承诺人 承诺人职务 承诺主要内容

关于股份

减持的承

诺

李洪国 董事

董事李洪国先生于 2019 年 3 月 1 日向公司

董事会提交了《减持告知函》，拟计划自减

持计划预披露公告发布之日起十五个交易

日后的 6个月内通过集中竞价方式减持股份

累计不超过 6,560,000 股,用于归还质押融

资款，降低大股东股权质押风险。李洪国先

生承诺：自 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 12

月 31 日，不再主动提出通过集中竞价方式

减持股份的减持计划。

齐海莹 董事、高管

董事、高管齐海莹先生于 2019年 2月 28日

向公司董事会提交了《减持告知函》，拟计

划自减持计划预披露公告发布之日起十五

个交易日后的 6个月内通过集中竞价方式减

持股份累计不超过 1,538,521 股,用于偿还

广州证券股份有限公司股票质押融资借款。

齐海莹先生承诺：自 2019 年 3 月 4 日至 2019

年 12 月 31 日，不再提出通过集中竞价方式

减持股份的减持计划。

王蔚 董事、高管

董事、高管王蔚先生于2018年12月25日向公

司董事会提交了《减持告知函》，拟计划自

减持计划预披露公告发布之日起十五个交

易日后的6个月内通过集中竞价方式减持股

份累计不超过2,823,013股,用于归还股票

质押融资借款，截止2019年3月3日已减持

1,956,200股。王蔚先生承诺：自2019年3月

4日至2019年12月31日，不再提出通过集中

竞价方式减持股份的减持计划。

王璟 董事、高管

董事、高管王璟于2019年2月1日向公司董事

会提交了《减持告知函》，拟计划自减持计

划预披露公告发布之日起十五个交易日后

的6个月内通过集中竞价方式减持股份累计

不超过1,159,995股,用于缴纳个人所得税。

王璟先生承诺：自2019年3月4日至2019年12

月31日，不再提出通过集中竞价方式减持股

份的减持计划。

邵秀英 董事
邵秀英女士承诺：自 2019 年 3 月 4 日起 6

个月内，不以任何形式主动减持公司股份。

胡安智 董事、高管
胡安智先生承诺：自 2019年 3月 4日至 2019

年 12月 31日，不以任何形式减持公司股份。

高胜

宁、晦

毅（上

合计持股 5%

以上的股东

高胜宁先生、晦毅（上海）创业投资中心（有

限合伙）承诺：自 2019 年 3 月 4 日至 2019

年 12月 31日，不以任何形式减持公司股份。

海）创

业投资

中心

（有限

合伙）

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2019年 3月 4日