证券代码：002711            证券简称：欧浦智网            公告编号：2019-103

欧浦智网股份有限公司

关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）因违规担保及公司生产经营活动受到

严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常，公司股票触及其他风险警示情形。自 2019

年 4 月 24 日开市起，公司股票交易将被实施其他风险警示，公司股票简称由“欧浦智网”

变更为“ST 欧浦”，股票代码仍为“002711”，股票交易日涨跌幅限制为 5%。

截至本公告日，公司仍积极采取行动，力争尽快消除影响，具体情况如下：

一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

1、公司已聘请专业律师团队，对公司涉及到的相关诉讼进行跟进，搜集证据并积极

应诉，争取通过法律途径解决纠纷并取得有利于公司的判决，维护公司合法利益。公司

保持跟律师及时、充分的沟通，积极配合律师工作。

2、公司管理层已经认识到公司目前存在的重大内控缺陷，公司已进一步完善公司管

理制度，加强公司财务管理及印章使用管理，进一步规范用印审批、使用、登记及归档

流程，启动变更新公章工作，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程，进一步加强

内部管理和内控体系建设，实现对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。

3、公司目前仍在积极与控股股东、实际控制人进行沟通，力求制定出有效可行的债

务化解方案从而降低给公司可能带来的风险。

4、公司积极与相关债权人、法院、银行等加强沟通，为公司债务处理争取有效解决

时间，维护公司的合法权益。

5、公司与政府及其相关部门保持良好沟通，就公司目前所处困境、公司目前所面临

的诉讼情况以及员工分流及其其它情况向政府进行汇报，寻求支持。

6、公司管理层积极引入第三方公司进行合作，通过第三方公司的背书，增加客户对

公司的信心。

2019 年 3 月 15 日，公司第五届董事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于新增关

联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司将位于佛山市顺德区乐从镇钢铁贸

易物流加工区的 7 万平方米的普通存储仓库，及 3 万平方米的钢铁流通加工仓库全部委

托给中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信物流”）监督管理，由嘉信物

流提供仓库日常的监督管理服务；仓储仓库和加工仓库的客户开发引进亦全部委托嘉信

物流进行，双方据此签署《仓储监管服务合同》。嘉信物流在引进承租客户后，公司、

嘉信物流和承租方将根据《仓储监管服务合同》另行签署三方仓库租赁协议。

目前已经在跟几家客户洽谈合作，后续公司将重点做好对公司客户的沟通工作，维

护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对经营的影响。

二、风险提示

1、经核实公司历次董事会、监事会及股东大会相关会议资料，没有涉及该等涉诉事

项的任何相关审批文件，其发生时公司信披部门并不知情，公司管理层会议、董事会和

股东大会未审议过上述对外担保的相关事项。公司董事会认为涉及公司原董事长、法定

代表人、总经理陈礼豪违规事项而引发的涉及公司的诉讼公司不应承担责任，公司董事

会对各案件原告的诉讼请求存在异议，公司已积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。

基于会计处理的谨慎性原则，公司对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提，并于

2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上发布了 2018 年度报告全文及摘要（公告编号：

2019-069）。

2、公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求，对后续事项及

时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露

媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者理性投资，

注意投资风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

                                                        董  事  会

                                                     2019 年 6 月 6 日