中信证券股份有限公司

关于新疆东方环宇燃气股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为新疆东方

环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）首次公开发行股票上市

的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票

上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规，对公

司首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可[2018]933 号）核准，新疆东方环宇燃气股份有限公

司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，于 2018 年 7 月 9

日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 12,000.00 万股，首次

公开发行后总股本为 16,000.00 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为除李明、李伟

伟、新疆东方环宇投资（集团）有限公司、李春丽、王根义、张海豹、杨东红以外

的 82 名自然人股东，锁定期自公司股票上市之日起十二个月内，现锁定期即将届

满。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 18,339,615股，占公司总股本的 11.46%，

将于 2019 年 7 月 9 日上市流通。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

根据《新疆东方环宇燃气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次申

请解除股份限售的股东做出的股份锁定承诺如下：

1、公司原副董事长、股东刘新福承诺：

（1）股份锁定

① 在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有公司

首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；

② 在上述锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，

每年转让持有的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六

个月内，不转让持有的公司股份；

③ 公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首

次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，持有公司

股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。

（2）持股意向

在锁定期届满后两年内，每年减持不超过持有公司股份总数的百分之二十五，

且减持价格不低于公司首次公开发行价格；自公司股票上市交易之日至减持期间，

如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。

2、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东田荣江、汪彬、陈思武、田佳、

殷良福、张可承诺：

（1）在公司股票上市之日起十二个月内，不转让公司首次公开发行股票前已发

行股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）在上述锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，

每年转让持有的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六

个月内，不转让持有的公司股份。

3、公司股东范进江、李保彤、马韶峰、陈铁军、杨惠丽、黄朝军、刘文远、王

宪莉、徐保强、郭俊林、张维国、苗锋、董军、谭冬勇、汪忠辉、于海军、刘海涛、

来玉虹、杜芯莉、张其武、马登文、陆涛、李博、杨杰、石刚、马红军、何应杰、

李杰、蒋艳丽、周静、王红艳、韩梅、杨海勇、孙乙嘉、王荔、唐真、寇建军、王

刚、李海燕、唐明辉、迟万勇、洪燕、闫凤玉、张小玲、陈国权、刘卓娅、孙晓峰、

李根波、马建军、许腾月、刘瑞海、王志东、李新河、汤晓明、张永国、姜彦基、

李忙虎、冯梅、何桂莲、吴永清、徐萍、谢键、单东栓、刘槐芳、李新生、张风、

王东新、宋建新、王天亮、刘婷、马月英、张瑞、马建、车宏伟、林雪冬承诺：

自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理

其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购上述股份。

（二）股份锁定承诺的履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，不存在相关承诺未

履行而影响本次限售股上市流通的情况。

2、公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 7 月 9 日。

2、本次解除限售并申请上市流通股份数量为 18,339,615 股，占公司股本总数的

11.46%。

3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：

序号 股东名称
持有限售股数量

（股）

持有限售股

占公司总股本比例

本次上市流通数量

（股）

剩余限售股数量

（股）

1 刘新福 7,482,895 4.6768% 7,482,895 -

2 范进江 1,215,674 0.7598% 1,215,674 -

3 田荣江 876,600 0.5479% 876,600 -

4 李保彤 721,649 0.4510% 721,649 -

5 马韶峰 500,000 0.3125% 500,000 -

6 汪彬 420,930 0.2631% 420,930 -

7 陈铁军 366,495 0.2291% 366,495 -

序号 股东名称
持有限售股数量

（股）

持有限售股

占公司总股本比例

本次上市流通数量

（股）

剩余限售股数量

（股）

8 杨惠丽 288,660 0.1804% 288,660 -

9 陈思武 243,300 0.1521% 243,300 -

10 黄朝军 252,682 0.1579% 252,682 -

11 刘文远 216,495 0.1353% 216,495 -

12 王宪莉 213,200 0.1333% 213,200 -

13 田佳 210,000 0.1313% 210,000 -

14 徐保强 210,000 0.1313% 210,000 -

15 郭俊林 200,000 0.1250% 200,000 -

16 张维国 195,465 0.1222% 195,465 -

17 殷良福 183,300 0.1146% 183,300 -

18 苗锋 152,165 0.0951% 152,165 -

19 董军 150,000 0.0938% 150,000 -

20 谭冬勇 150,000 0.0938% 150,000 -

21 汪忠辉 150,000 0.0938% 150,000 -

22 于海军 150,000 0.0938% 150,000 -

23 刘海涛 146,600 0.0916% 146,600 -

24 来玉虹 144,330 0.0902% 144,330 -

25 杜芯莉 133,200 0.0833% 133,200 -

26 张其武 133,200 0.0833% 133,200 -

27 马登文 122,885 0.0768% 122,885 -

28 陆涛 113,300 0.0708% 113,300 -

29 李博 108,247 0.0677% 108,247 -

30 杨杰 90,000 0.0563% 90,000 -

31 石刚 90,000 0.0563% 90,000 -

32 马红军 86,802 0.0543% 86,802 -

33 张可 80,000 0.0500% 80,000 -

34 何应杰 80,000 0.0500% 80,000 -

35 李杰 80,000 0.0500% 80,000 -

36 蒋艳丽 80,000 0.0500% 80,000 -

37 周静 80,000 0.0500% 80,000 -

序号 股东名称
持有限售股数量

（股）

持有限售股

占公司总股本比例

本次上市流通数量

（股）

剩余限售股数量

（股）

38 王红艳 80,000 0.0500% 80,000 -

39 韩梅 80,000 0.0500% 80,000 -

40 杨海勇 80,000 0.0500% 80,000 -

41 孙乙嘉 80,000 0.0500% 80,000 -

42 王荔 80,000 0.0500% 80,000 -

43 唐真 80,000 0.0500% 80,000 -

44 寇建军 80,000 0.0500% 80,000 -

45 王刚 80,000 0.0500% 80,000 -

46 李海燕 80,000 0.0500% 80,000 -

47 唐明辉 72,165 0.0451% 72,165 -

48 迟万勇 72,165 0.0451% 72,165 -

49 洪燕 72,165 0.0451% 72,165 -

50 闫凤玉 72,165 0.0451% 72,165 -

51 张小玲 72,165 0.0451% 72,165 -

52 陈国权 72,165 0.0451% 72,165 -

53 刘卓娅 66,600 0.0416% 66,600 -

54 孙晓峰 66,600 0.0416% 66,600 -

55 李根波 54,124 0.0338% 54,124 -

56 马建军 36,082 0.0226% 36,082 -

57 许腾月 36,082 0.0226% 36,082 -

58 刘瑞海 36,082 0.0226% 36,082 -

59 王志东 36,082 0.0226% 36,082 -

60 李新河 36,082 0.0226% 36,082 -

61 汤晓明 36,082 0.0226% 36,082 -

62 张永国 36,082 0.0226% 36,082 -

63 姜彦基 36,082 0.0226% 36,082 -

64 李忙虎 36,082 0.0226% 36,082 -

65 冯梅 36,082 0.0226% 36,082 -

66 何桂莲 36,082 0.0226% 36,082 -

67 吴永清 36,082 0.0226% 36,082 -

序号 股东名称
持有限售股数量

（股）

持有限售股

占公司总股本比例

本次上市流通数量

（股）

剩余限售股数量

（股）

68 徐萍 36,082 0.0226% 36,082 -

69 谢键 36,082 0.0226% 36,082 -

70 单东栓 36,082 0.0226% 36,082 -

71 刘槐芳 36,082 0.0226% 36,082 -

72 李新生 36,082 0.0226% 36,082 -

73 张风 36,082 0.0226% 36,082 -

74 王东新 36,082 0.0226% 36,082 -

75 宋建新 36,082 0.0226% 36,082 -

76 王天亮 36,082 0.0226% 36,082 -

77 刘婷 33,300 0.0208% 33,300 -

78 马月英 18,041 0.0113% 18,041 -

79 张瑞 18,041 0.0113% 18,041 -

80 马建 18,041 0.0113% 18,041 -

81 车宏伟 18,041 0.0113% 18,041 -

82 林雪冬 18,041 0.0113% 18,041 -

合计 18,339,615 11.4623% 18,339,615 -

注：由于股东田荣江、陈思武、田佳、汪彬为东方环宇现任董事、高级管理人员，董军为现任董事，殷良

福、张可为现任监事，前述股东在解除限售后仍需履行在其任职期间的相关承诺：任职期间，每年转让持有的

公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让持有的公司股份。

四、股份变动情况

单位：股

本次股份变动类型 本次变动前 变动数 本次变动后

有限售条件的流通股份

1、国有法人持有股份 - - -

2、其他境内法人持有股份 41,390,939 - 41,390,939

3、境内自然人持有股份 78,609,061 -18,339,615 60,269,446

有限售条件的流通股份合计 120,000,000 -18,339,615 101,660,385

无限售条件的流通股份
A 股 40,000,000 18,339,615 58,339,615

无限售条件的流通股份合计 40,000,000 18,339,615 58,339,615

本次股份变动类型 本次变动前 变动数 本次变动后

股份总额 160,000,000 - 160,000,000

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司首

次公开发行股票并上市时所做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票并

上市时所做出的承诺。

本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求；本次限售

股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关

规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露

真实、准确、完整。保荐机构对东方环宇本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）