证券代码：300550        证券简称：和仁科技       公告编号：2019-060

浙江和仁科技股份有限公司

关于股东减持计划届满的公告

股东昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙)、武汉雷石瑞丰股权投资合

伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、减持计划发布时，昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简

称“昆山雨花”）持有浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”或“公

司”）765,100 股股份（占本公司当时总股本 83,090,000 股比例 0.9208%），武汉

雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雷石瑞丰”）持有公司

3,534,000 股股份（占本公司当时总股本 83,090,000 股比例 4.2532%），昆山雨

花和雷石瑞丰的执行事务合伙人都为昆山雷石天恒股权投资管理合伙企业（有限

合伙），昆山雨花和雷石瑞丰构成一致行动人关系，故将两者所持股份合并计算，

占公司当时总股本83,090,000股比例为5.1740%，为公司持股5%以上的大股东。

2、2019 年 3月 9日，公司发布《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公

告》（公告编号：2019-015）以及《简式权益变动报告书》，昆山雨花和雷石瑞丰

合计持有公司股份的比例已经降至 5%以下。

浙江和仁科技股份有限公司于 2019 年 8 月 19 日收到昆山雨花、雷石瑞丰

出具的《股东减持进展告知函》。截止目前，昆山雨花、雷石瑞丰于 2019 年 1

月 18 日披露的减持计划已届满，现将昆山雨花和雷石瑞丰的减持计划实施进展

情况公告如下：

一、减持计划内容

浙江和仁科技股份有限公司于 2019 年 1 月 18 日发布《持股 5%以上股东减

持计划预披露公告》，持本公司股份 765,100 股（占本公司减持计划发布时总股

本比例 0.9208%）的股东昆山雨花、持本公司股份 3,534,000 股（占本公司减持

计划发布时总股本比例 4.2532%）的股东雷石瑞丰计划在减持计划公告发布之日

起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不

超过 4,299,100 股（占本公司减持计划发布时总股本比例 5.1740%）。详见公司

于2019年 1月 18日发布的《持股5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：

2019-011）。

二、股东股份减持计划的实施进展情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

昆山雷石雨花股权投资合伙企业

（有限合伙）、武汉雷石瑞丰股权投

资合伙企业（有限合伙）

被动稀释 2019-3-5 — — 0.0432%

昆山雷石雨花股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-3-7 58.096 114,000 0.1361%

昆山雷石雨花股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-3-13 61.372 128,500 0.1534%

昆山雷石雨花股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-3-14 58.728 139,300 0.1662%

昆山雷石雨花股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-5-10 51.034 9,500 0.0113%

昆山雷石雨花股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-5-15 50.387 17,300 0.0206%

昆山雷石雨花股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-5-23 44.881 90,600 0.1081%

昆山雷石雨花股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-5-24 45.496 84,000 0.1003%

昆山雷石雨花股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-5-27 46.112 32,000 0.0382%

昆山雷石雨花股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-5-28 46.257 31,800 0.0380%

昆山雷石雨花股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-5-29 45.976 35,200 0.0420%

昆山雷石雨花股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-5-30 44.220 46,300 0.0553%

昆山雷石雨花股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-5-31 44.732 36,600 0.0437%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业 集中竞价 2019-6-19 29.792 50,000 0.0426%

（有限合伙）

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-6-20 29.719 20,000 0.0170%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-6-21 31.415 8,000 0.0068%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-6-24 31.761 19,600 0.0167%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-6-25 31.469 20,000 0.0170%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-6-26 31.504 20,000 0.0170%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-6-27 31.595 20,000 0.0170%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-6-28 31.45 43,700 0.0373%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-7-1 31.978 50,000 0.0426%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-7-2 32.323 50,000 0.0426%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-7-3 31.523 56,100 0.0478%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-7-4 30.984 56,400 0.0481%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-7-5 30.863 56,300 0.0480%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-7-8 29.895 46,900 0.0400%

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业

（有限合伙）
集中竞价 2019-7-9 28.885 40,000 0.0341%

合计 1,322,100 1.4310%

注：1、被动稀释是因为和仁科技于 2019年 3 月 5 日办理完成股权激励计划预留股份的授予

工作，总股本由 83,090,000 股增加至 83,790,000 股，昆山雨花和雷石瑞丰作为一致行动人

合计所持股份比例下降 0.0432%。

2、和仁科技 2018 年度的利润分配、资本公积转增股本方案于 2019 年 6月 17 日实施办理完

成，总股本由 83,790,000 股增加至 117,306，000 股。

3、昆山雨花、雷石瑞丰于 2019 年 3 月 5 日-2019 年 6 月 16 日期间的减持比例计算所涉及

的和仁科技总股本为 83,790,000 股，2019 年 6月 17日-2019 年 8月 16 日减持比例计算所

涉及的和仁科技总股本为 117,306，000股。

三、股东本次减持前后持股情况

股东名称

变动前 变动后

持股数量（股）

持股比例（%）（占减持计划

发布时公司总股本

83,090,000 股）

持股数量（股）

持股比例（%）（占

公司当前总股本

117,306，000 股）

昆山雷石雨花股权投资

合伙企业（有限合伙）
765,100 0.9208% 0.00 0.00%

武汉雷石瑞丰股权投资

合伙企业（有限合伙）
3,534,000 4.2532% 4,390,600 3.7430%

四、其他相关说明

1、本次减持计划的实施不存在违反《深圳证券交易所创业板上市规则》、《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持

股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、截至本公告披露之日，股东昆山雨花、雷石瑞丰实际减持股份数量未超

过计划减持股份数量，减持计划已经届满，上述股份减持实施情况与此前已披露

的减持计划一致。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理

及持续经营产生影响。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 19 日