证券代码：603477         证券简称：振静股份         公告编号：2019-017

四川振静股份有限公司

重大资产重组停牌公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、停牌事由

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买巨星农

牧股份有限公司 57.145%的股权，交易对方为四川巨星企业集团有限公司，本次

交易预计构成重大资产重组。

因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造

成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票

（证券简称：振静股份，证券代码：603477）自 2019 年 9 月 9 日起停牌不超过

10 个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义

务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，

公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则 26 号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》的要求披露经董事会

审议通过的重组预案，并申请复牌。

二、标的公司基本情况

公司名称 巨星农牧股份有限公司

统一社会信用代码 91510184677162087F

住所 崇州市崇阳街道北郊村二组

法定代表人 段利锋

注册资本 25,310 万元

企业类型 其他股份有限公司（非上市）

经营范围

生产、加工、销售：畜禽、饲料及饲料添加剂，淡水鱼养殖、

销售，肉食品的生产、加工，销售（仅限分支机构经营）；

畜禽养殖技术研究、服务；畜禽粪污处理；粮食、饲料原料

购销；农副产品（不含国家规定的特殊产品）销售；货物进

出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

成立日期 2008 年 7 月 7 日

营业期限 2008 年 7 月 7 日至永久

三、交易对方基本情况

名称 四川巨星企业集团有限公司

统一社会信用代码 91511112207160378B

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人 唐光跃

注册资本 12,662 万元

住所 乐山市五通桥区竹根镇新华村九组

经营范围

对外投资；其他化工产品（危险化学品除外）、金属及金属

矿、矿产品（国家有专项规定的除外）、水泥、畜禽产品及

加工产品、水产品、饲料及添加剂、日用百货、服装、纺织

品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、五金、交电销售；

计算机应用服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业

所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限

定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 1995 年 01 月 07 日

营业期限 长期

 3

四、交易方式

公司拟通过向交易对方发行股份的方式购买标的公司股权。

五、本次交易的意向性文件签署情况

公司已与交易对方签署《股权转让意向协议》，交易价格将根据具有证券从

业资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的资产评估值为依据，由甲、

乙双方协商确定。

六、风险提示

公司本次重大资产重组事项，尚存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投

资风险，理性投资。

七、备查文件

（一）经公司董事长签字的停牌申请

（二）有关资产重组的意向性文件

（三）上海证券交易所要求的其他文件

特此公告。

四川振静股份有限公司

2019 年 9 月 10 日