证券代码：603477         证券简称：振静股份         公告编号：2019-020

四川振静股份有限公司

关于前十大股东持股情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式

购买四川巨星企业集团有限公司等股东持有的巨星农牧股份有限公司股份，为保

证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票已于

2019年 9月 9日开市起停牌，停牌时间不超过 10个交易日。具体内容详见公司

于 2019 年 9月 10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司

指定信息披露媒体发布的《四川振静股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公

告编号：2019-017）。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，

公司现将截止至停牌前一交易日，即截止至 2019 年 9月 6日的前十大股东的名

称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等相关情况披

露如下：

一、股东总人数

截止至 2019年 9月 6日，公司股东总数为 16,652户。

二、前十大股东持股情况

截止至 2019年 9月 6日，公司前十大股东的名称及持股情况如下：

序号 股东名称 持股数量
占公司总股

本比例（%）

1 四川和邦投资集团有限公司 105,290,000 43.87

2 贺正刚 21,210,000 8.84

3
杭州川万吉投资管理合伙企业（有限

合伙）
10,000,000 4.17

4 成都鸿灏科技合伙企业（普通合伙） 5,000,000 2.08

三、前十大流通股股东持股情况

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2019年 9月 24日

5 马忠俊 3,696,500 1.54

6 上海柏迎企业管理咨询有限公司 3,000,000 1.25

7 广州德互贸易有限公司 2,700,000 1.13

8 北京西木投资顾问有限公司 2,200,000 0.92

9 王衡 2,174,700 0.91

10 帅开丽 1,957,400 0.82

序号 股东名称 持股数量
占公司总股

本比例（%）

1
杭州川万吉投资管理合伙企业（有限

合伙）
10,000,000 4.17

2 成都鸿灏科技合伙企业（普通合伙） 5,000,000 2.08

3 马忠俊 3,696,500 1.54

4 上海柏迎企业管理咨询有限公司 3,000,000 1.25

5 广州德互贸易有限公司 2,700,000 1.13

6 北京西木投资顾问有限公司 2,200,000 0.92

7 王衡 2,174,700 0.91

8 帅开丽 1,957,400 0.82

9 石小燕 1,454,000 0.61

10 闵彬 1,428,900 0.60