1

鹏起科技发展股份有限公司

关于上海证监局《行政监管措施决定书》涉及公司违

规事项的整改报告

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“*ST鹏起” 或“公司”）于2019

年9月17日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）

《关于对鹏起科技发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决

[2019]135号，以下简称“《决定书》”）。

《决定书》指出：1、公司未及时披露宋雪云持有公司股份权益变动情况，

违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十条第二款第八

项、第三十一条第一款的规定。2、公司未及时披露对外违规担保行为违反了《上

市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十条第二款第十七项、第三

十一条第一款的规定。3、公司未在2018年半年报中披露违规担保事项，违反了

《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款、第十九条第一款、《公开发行证

券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年

修订）》（证监会公告[2017]18号）第三十九条的规定。4、公司未在2018年年

度报告中披露关联方非经营性资金占用情况，违反了《上市公司信息披露管理办

法》（证监会令第40 号）第二条第一款、第十九条第一款、《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》

（证监会公告[2017]17号）第三十一条的规定。5、公司未在2016年、2017年年

度财务报告中披露关联方资金往来，违反了《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第15号-财务报告的一般规定（2014年修订）》第五十二条的规定。

收到《决定书》后，公司及时组织董事、监事、高管及其他相关人员对《决

定书》内容进行了认真学习讨论，并采取了一系列整改措施，现将整改措施报告

如下：

一、组织董监高加强法律法规的学习

1、组织全体董监高参加上海证监局和上海证券交易所组织的专项培训

为了让公司全体董事、监事、高管建立科学管理、监督公司的基本理念，明

确上市公司董事、监事的权利、义务与责任，强化责任意识，提升职业道德，公

司组织全体董监高和实控人参加上海证监局和上海证券交易所组织的专项培训。

整改责任人：董事会秘书

整改完成时间：

2019年9月24日公司共有12名董监高人员集体参加了上海证监局主办、上海

上市公司协会承办的上海辖区2019年第二期上市公司董事、监事培训班。

2019年9月27日公司实际控制人参加了上海证券交易所2019年第一期上市公

司信息披露合规专项培训暨上市公司实际控制人培训班的现场培训，公司全体董

事、监事、高管人员参加了该培训班的网络培训。

2、全体董监高自学证券相关法律法规

公司组织全体董事、监事和高管人员自学证券相关法律法规，包括但不限于：

《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所交

易规则》、《收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上

市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司信息披露暂缓与

豁免业务指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市

公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所

上市公司信息披露工作评价办法》、《上海证券交易所上市公司重大违法强制退

市实施办法》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所风险警示板股票

交易管理办法》。

整改责任人：董事会秘书

整改完成时间：已经开展，持续坚持

二、全面梳理公司规章制度,加强内部管理

为进一步规范公司的治理，堵塞制度漏洞，提升管理水平，近期公司组织力

量全面梳理了现有的规章制度。修订的制度有《二级企业管理制度》、《二级企

业派驻代表管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》、《经理议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会

提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略

决策委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露制度》、《独立

董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易实施制度》、《规范资金关联

往来管理制度》、《募集资金管理制度》、《内审管理制度》、《投资关系管理

制度》、《突发事件处理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管

理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究

制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制

度》。

整改责任人：董事长、总经理

整改完成时间：已完成《二级企业管理制度》、《二级企业派驻代表管理办

法》修订，其余制度于2019年11月30日前完成修订。

三、充实企管、内审、法务部门力量，加强内部管控

公司进一步明晰部门和岗位职责，对各部门和各岗位加强规范运作的要求，

特别是充实企管、内审、法务部门力量，加强内部管理和控制。

整改责任人：总经理

整改完成时间：已经开展，持续改善

四、采取有效措施努力消除实际控制人损害公司利益行为对公司的影响

截至2018 年12月31日,公司对外违规担保金额累计15.75亿元，实际控制人

及其关联方占用公司资金合计金额74,678.96万元，严重损害公司和中小股东利

益。公司采取以下措施消除实际控制人违规事项的影响：

1、解决资金占用问题的措施

（1）公司敦促实控人制定明确的还款计划，实际控制人已经承诺2020年4

月30日前拿出权属明晰的价值资产，或资产加现金或纯现金等方式，归还占用资

金,并按央行确定的银行同期贷款利率向公司支付资金利息。

（2）公司积极督促实际控制人按照其承诺的归还占用资金并支付资金利息。

如果实际控制人不能按前述承诺归还占用资金并支付利息，公司将采取法律手段

追回实际控制人所占用资金并追究其对公司造成的损失。

整改责任人:董事长

整改完成时间：2020年4月30日。

2、解除违规担保问题的措施

（1）敦促实际控制人和有关各方积极协商，力争取得各方的理解和支持，

争取最短时间内逐步解决违规担保事项。

（2）积极采取法律手段诉讼，根据关于违规担保的司法解释以及现有的司

法判例，尽早通过司法解除上市公司的违规担保。

截至目前，公司及公司下属子公司洛阳鹏起实业有限公司与王海巧涉及违规

担保事项的诉讼已经河南省洛阳市中级人民法院开庭审理，一审判决公司无需承

担担保责任，但洛阳鹏起实业有限公司需承担担保责任，洛阳鹏起已经提起上诉。

公司与江阴华中投资管理有限公司、新余佑吉投资管理中心（有限合伙）等涉及

违规担保事项的诉讼已分别在北京市高级人民法院、上海市第一中级人民法院等

法院开庭审理，等待法院判决结果。

（3）如法院终审判令公司承担担保责任，给公司造成实质损失的，公司将

立即采取法律手段追回实际控制人违规担保对公司造成的损失。

整改责任人:董事长

整改完成时间：公司已经积极沟通和应诉，直至所有诉讼结案。

公司将积极釆取有效措施,切实提高信息披露质量，督促实际控制人限期解

决违规占用资金和违规担保事项。公司董事、监事和高级管理人员将进一步认真

学习证券法律法规，提升规范运作意识，切实做好信息披露工作和公司治理相关

工作，最大程度维护公司和广大投资者的利益。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年10月16日