证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-098

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东

和前十大流通股股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“圣邦股份”）

正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买钰泰半导体南通有限公司 71.30%

的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成重大资

产重组，但不构成关联交易。因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资

者的利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司向深圳证券

交易所申请了公司股票自 2019 年 12 月 9 日开市起停牌，停牌时间预计不超过

10个交易日。具体内容详见公司于 2019 年 12月 6 日发布的《圣邦微电子（北

京）股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》

（公告编号：2019-091）。在公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次

停牌进展公告。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》的

相关规定，现将公司停牌前 1 个交易日（2019 年 12 月 6 日）的前十大股东和

前十大流通股股东的名称、股东类别、持股数量等信息披露如下：

一、公司股票停牌前 1个交易日（即 2019 年 12 月 6日）的前十大股东：

序

号
股东名称 股东类别

持有数量

（股）

占公司股份总

数比例（%）

1
北京鸿达永泰投资管理

有限责任公司
境内一般法人 21,643,606 20.89

2
北京宝利鸿雅投资管理

有限责任公司
境内一般法人 9,941,636 9.59

3 哈尔滨珺霖投资咨询有 境内一般法人 9,190,680 8.87

限公司

4 弘威国际发展有限公司 境外法人 6,084,000 5.87

5
CV VI HOLDING,
LIMITED

境外法人 4,399,851 4.25

6
全国社保基金四零六组

合

基金、理财产

品等
2,176,578 2.10

7

HONOUR BASE

(HONG KONG)
HOLDINGS LIMITED

境外法人 2,047,445 1.98

8

中国工商银行股份有限

公司－广发创新升级灵

活配置混合型证券投资

基金

基金、理财产

品等
1,814,844 1.75

9 王孝安 境内自然人 1,705,013 1.65

10

中国工商银行股份有限

公司－诺安成长混合型

证券投资基金

基金、理财产

品等
1,695,432 1.64

二、公司股票停牌前 1个交易日（即 2019 年 12 月 6日）的前十大流通股

股东：

序

号
股东名称 股东类别

持有数量

（股）

占公司股份总

数比例（%）

1
CV VI HOLDING,
LIMITED

境外法人 4,399,851 4.25

2
全国社保基金四零六组

合

基金、理财产

品等
2,176,578 2.10

3

HONOUR BASE

(HONG KONG)
HOLDINGS LIMITED

境外法人 2,047,445 1.98

4

中国工商银行股份有限

公司－广发创新升级灵

活配置混合型证券投资

基金

基金、理财产

品等
1,814,844 1.75

5 王孝安 境内自然人 1,705,013 1.65

6

中国工商银行股份有限

公司－诺安成长混合型

证券投资基金

基金、理财产

品等
1,695,432 1.64

7
IPV CAPITAL I HK

LIMITED
境外法人 1,673,185  1.61

8

上海浦东发展银行股份

有限公司－广发小盘成

长混合型证券投资基金

（LOF）

基金、理财产

品等
1,609,534  1.55

9 中国工商银行股份有限 基金、理财产 1,283,818  1.24

公司－广发双擎升级混
合型证券投资基金

品等

10 香港中央结算有限公司 境外法人 1,237,759  1.19

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。

特此公告。

 圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日