证券简称: 南方航空 证券代码: 600029 公告编号: 2020-035

中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股票种类:人民币普通股(A股)
- 发行数量: 2,453,434,457 股
- 发行价格: 5.21 元/股
- 募集资金总额: 12,782,393,520.97 元
- 募集资金净额: 12,776,261,540.41 元
- 发行对象配售数量和限售期

序号	发行对象名称	认购股票数量 (股)	认购金额(元)	锁定期 (月)
1	中国南方航空集团有限公司	2, 453, 434, 457	12, 782, 393, 520. 97	36
	合计	2, 453, 434, 457	12, 782, 393, 520. 97	_

• 预计上市时间:本次发行的新增 A 股股份已于 2020 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕登记托管手续。本次发行新增 A 股股份为有限售 条件流通股,新增限售股份的限售期自登记完成次日起计算。

资产过户情况:本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2019 年 10 月 30 日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"发行人")第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2019年12月27日,本公司2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2020年4月29日,本公司召开第八届董事会临时会议,审议通过《关于中国南方航空股份有限公司不对本次非公开发行A股股票方案进行调整的议案》。与前述议案相关的关联董事已回避表决。

2、本次发行的监管部门核准过程

2019年12月18日,本公司控股股东中国南方航空集团有

限公司(以下简称"南航集团")出具《关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和H股股票事宜的批复》(南航集团规划[2019]28号),同意本公司本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案。

2020年1月16日,中国民用航空中南地区管理局出具《民航企业及机场联合重组改制准予许可决定书》(民航中南局政法许[2020]1号),核准了本公司本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案。

2020年5月27日,本公司收到中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]918号)。

(三)本次发行股票情况

- 1、发行方式: 本次非公开发行 A 股股票采取向特定对象非公开发行的方式
- 2、发行股票的种类和面值:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元
- 3、发行数量: 本次非公开发行 A 股股票的发行数量为 2,453,434,457 股
 - 4、发行价格和定价方式:

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日,即 2020年6月9日。

本次非公开发行 A 股股票发行价格为定价基准目前 20 个交

易日公司 A 股股票交易均价的 90.00%与公司最近一期经审计的 归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者(计算结果向上 取整至小数点后两位)。

定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。如公司在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行 A 股股票的发行价格将相应调整。若公司在最近一期经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值将作相应调整。

定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币 5.23 元/股, 其 90%为人民币 4.71 元/股。公司发行前最近一期 末经审计每股净资产,即 2019 年末归属于母公司普通股股东的 每股净资产为人民币 5.21 元/股。故本次非公开发行 A 股股票的价格确定为人民币 5.21 元/股。

- 5、募集资金总额:人民币12,782,393,520.97元
- 6、发行对象: 南航集团
- 7、发行费用: 人民币 6,131,980.56 元 (不含增值税)。
- 8、募集资金净额:人民币 12,776,261,540.41 元

- 9、保荐机构、主承销商:中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")
- 10、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

(四)募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

截至 2020 年 6 月 10 日止,南航集团已将认购资金全额汇入主承销商指定账户。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的毕马威华振验字第 2000487 号《中国南方航空股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票申购资金验证报告》验证,截至 2020 年 6 月 10 日止,中金公司指定的收款银行账户已收到本次非公开发行 A 股股票认购资金总额人民币 12,782,393,520.97 元。

截至 2020 年 6 月 11 日止,保荐机构(主承销商)已将上述认购款项扣除支付给保荐机构(主承销商)相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的毕马威华振验字第 2000486 号《中国南方航空股份有限公司验资报告》验证,本次发行募集资金总额为人民币 12,782,393,520.97 元,扣除保荐承销费用及其他发行费用总计人民币 6,131,980.56 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 12,776,261,540.41 元,计入实收资本(股本)人民币 2,453,434,457.00 元,计入资本公积(股本溢价)人民币 10,322,827,083.41 元。

2、股份登记情况

本次发行新增股份已于 2020 年 6 月 17 日在中国证券登记 结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

- (五)保荐机构(主承销商)、联席主承销商和发行人律师 关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
- 1、保荐机构(主承销商)、联席主承销商关于本次非公开 发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐机构(主承销商)、联席主承销商认为:

(1) 关于本次发行过程的合规性

本次非公开发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕918号)和公司履行的内部决策程序的要求,且符合《中国南方航空股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。

(2) 关于本次发行对象选择的合规性

本次非公开发行认购对象的选择公平、公正,符合公司及 其全体股东的利益,符合中国证监会的相关要求和公司履行的 内部决策程序的要求,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公 司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,且符合《中国南方航空股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。

2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性 的结论意见

发行人律师认为:

发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权,并已经中国证监会核准,具备实施的法定条件;本次发行的《股份认购协议》等法律文件合法有效。本次发行的发行过程公平、公正,符合有关法律法规的规定,本次发行实施过程及实施结果合法、有效。本次发行的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合有关法律、法规和公司相关股东大会会议决议的规定。

二、发行结果及发行对象简介

(一)发行结果

本次发行的发行对象及认购情况如下表所示:

序 号	发行对象名称	认购股票数量(股)	认购金额 (元)	锁定期 (月)
1	南航集团	2, 453, 434, 457	12, 782, 393, 520. 97	36
	合计	2, 453, 434, 457	12, 782, 393, 520. 97	_

本次发行的新增 A 股股份已于 2020 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次发行对象南航集团新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让。预计上市流通时间为限售期满的次一交 易日。

(二)发行对象情况

1、基本情况

公司名称: 南航集团

住所: 广东省广州市白云机场

注册资本: 人民币17,767,593,371元

法定代表人: 王昌顺

经营范围: 经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、认购数量与限售期

南航集团以现金全额认购 2,453,434,457 股,认购此次公司本次发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

3、与发行人的关联关系

本次发行对象南航集团为公司控股股东,本次发行构成关联交易。

4、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,公司与控股股东南航集团及其下属公司存在采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、租赁、委托贷款等关联交易,与关联方有关的重大关联交易协议均已披露并公告, 具体内容详见公司定期报告、临时公告。

5、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后公司前十大股东变化

(一)本次非公开发行前公司 A 股前十名股东情况

截至 2020 年 4 月 30 日,公司 A 股前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占A股股本 比例	股份性质
1	中国南方航空集团有限公司	4, 528, 431, 323	52.65%	A 股流通股及限 售流通 A 股
2	香港中央结算有限公司	539, 800, 664	6. 28%	A股流通股
3	中国航空油料集团有限公司	490, 980, 970	5. 71%	A股流通股
4	中国证券金融股份有限公司	320, 484, 156	3. 73%	A股流通股
5	中国国有企业结构调整基金股份 有限公司	242, 524, 916	2.82%	A股流通股
6	春秋航空股份有限公司	140, 531, 561	1.63%	A股流通股
7	国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	70, 006, 275	0.81%	A股流通股
8	中央汇金资产管理有限责任公司	64, 510, 900	0.75%	A股流通股
9	中航鑫港担保有限公司	47, 528, 800	0. 55%	A股流通股
10	大成基金-农业银行-大成中证 金融资产管理计划	41, 732, 400	0. 49%	A股流通股
	合计	6, 486, 531, 965	75.42%	-

(二)本次非公开发行后公司 A 股前十名股东情况

本次发行完成股份登记后,公司前十名 A 股股东情况如下:

序 股东名称	持股数量 (股)	占A股股 本比例	持有有限售条 件股份数量 (股)	股份性质
--------	-------------	-------------	------------------------	------

序号	股东名称	持股数量 (股)	占A股股 本比例	持有有限售条 件股份数量 (股)	股份性质
1	中国南方航空集团有限公司	6, 981, 865, 780	63.16%	2, 942, 637, 115	A股流通股 及限售流通 A股
2	香港中央结算有限公司	569, 912, 868	5.16%	I	A股流通股
3	中国航空油料集团有限公司	490, 980, 970	4. 44%	ı	A股流通股
4	中国证券金融股份有限公司	320, 484, 156	2.90%	I	A股流通股
5	中国国有企业结构调整基 金股份有限公司	242, 524, 916	2.19%	1	A股流通股
6	春秋航空股份有限公司	140, 531, 561	1.27%	_	A股流通股
7	国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司一国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	70, 006, 275	0.63%	_	A股流通股
8	中央汇金资产管理有限责任公司	64, 510, 900	0.58%	1	A股流通股
9	中航鑫港担保有限公司	47, 448, 800	0.43%	_	A股流通股
10	大成基金一农业银行一大成中证金融资产管理计划	41, 732, 400	0. 38%	1	A股流通股
	合计	8, 969, 998, 626	81. 14%	2, 942, 637, 115	-

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行完成后,公司将增加 2,453,434,457 股限售流通 股,具体股份变动情况如下:

股份类型	本次发行前 (2020年4月30日)		变动数	本次发行后 (截至本次非公开发行股 票登记日)
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
有限售条 件股份	1, 698, 824, 235	13.19%	2, 453, 434, 457	4, 152, 258, 692	27. 09%
其中: A股	489, 202, 658	3.80%	2, 453, 434, 457	2, 942, 637, 115	19.20%
H股	1, 209, 621, 577	9.39%	-	1, 209, 621, 577	7.89%
无限售条 件股份	11, 177, 043, 703	86.81%	-	11, 177, 043, 703	72.91%
其中: A股	8, 111, 520, 431	63.00%		8, 111, 520, 431	52.92%
H股	3, 065, 523, 272	23.81%	_	3, 065, 523, 272	20.00%

五、管理层讨论与分析

(一)对公司资产结构的影响

本次发行完成后,公司资本结构将得到改善,将降低公司 资产负债率、提升偿债能力,进而将增强公司抵御风险的能力, 为公司进一步发展奠定了坚实基础。

(二) 对公司业务结构的影响

本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响,不会导 致公司业务和资产的整合。

本次发行募集资金将有助于公司进一步扩大机队规模、优 化机队结构,更好地满足我国,特别是粤港澳大湾区日益增长 的航空运输需求。本次发行完成后,公司将根据整体战略和市 场需求优化内部资源配置, 提升公司的行业竞争优势, 进一步 巩固和加强公司主营业务,实现可持续发展及战略落地。

(三) 对公司治理的影响

本次发行完成前后,公司控股股东和实际控制人没有发生 变化,对公司治理结构不会有实质影响,公司继续严格按《公 司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治 理结构。

(四)对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成直接影响: 公司高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

(五)对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后,公司与控股股东南航集团及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化,不存在同业竞争和潜在同业竞争关系,也不会导致新增关联交易。

本次发行完成后,如发行对象与公司发生关联交易,则该等交易将在符合《上海证券交易所股票上市规则》、《中国南方航空股份有限公司章程》等相关规定的前提下进行,同时公司将及时履行相关信息披露义务。

六、为本次非公开发行出具专业意见的中介机构情况

(一)保荐机构(主承销商)

中国国际金融股份有限公司

法定代表人: 沈如军

保荐代表人: 王珏、龙海

项目协办人: 王鹏飞

项目组成员:王文彬、马青海、王菁文、贺潇潇、马文辉、王寓佳

办公地址:中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座27、28层

联系电话: 010-65051166

传真: 010-65051156

(二) 联席主承销商

1、中信建投证券股份有限公司

法定代表人: 王常青

经办人员: 杜祎

办公地址: 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B座 10 层

联系电话: 010-85130381

联系传真: 010-85130542

2、华泰联合证券有限责任公司

法定代表人: 江禹

经办人员:廖君、李凯、吴过

办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座

六层

联系电话: 010-56839300

联系传真: 010-56839400

3、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

法定代表人: 钱菁

经办人员: 伍嘉毅、田园、王天舒、唐凯洋、陈昱东、方

文韵、贺震雯、蒋晓婕、李晟

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号

上海环球金融中心 75 楼 75T30 室

联系电话: 021-20336000

联系传真: 021-20336040

(三)发行人律师

北京大成律师事务所

事务所负责人: 彭雪峰

经办律师: 吕晖、黄亮

办公地址: 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7

层

联系电话: 010-58137799

联系传真: 010-58137788

(四) 审计及验资机构

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

事务所负责人: 邹俊

经办注册会计师: 王洁、梁曦

办公地址:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座毕马威 大楼 8 层

联系电话: 010-85085000

联系传真: 010-85185111

七、备查文件

- 1、中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书
- 2、保荐机构(主承销商)及联席主承销商关于中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告
- 3、北京大成律师事务所关于中国南方航空股份有限公司非 公开发行股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书
 - 4、中国南方航空股份有限公司验资报告

5、登记公司出具的证券变更登记证明

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会 2020年6月18日