证券代码：002833
证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简称：弘亚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控       公告编号：2020
051

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于股东股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实

际控制人之一李茂洪先生的通知，获悉李茂洪先生所持有本公司的部分股份办理

了质押及解除质押，具体事项如下：

一、股东股份质押及解除质押的基本情况

1、本次股东股份质押基本情况

股东名

称

是否为控股

股东或第一

大股东及其

一致行动人

本次质

押数量

（万

股）

占其所

持股份

比例

占公司

总股本

比例

是否为限售

股（如是，

注明限售类

型）

是否为

补充质

押

质押起

始日

质押到

期日
质权人

质押

用途

李茂洪 是 1,100 12.63% 5.08%
是（高管锁

定股）
否

2020 年

7 月 23

日

2021 年

1 月 21

日

华 泰 证 券

（上海）资

产管理有限

公司

个人

资金

需要

2、本次股东股份解除质押基本情况

股东名称

是否为控股股

东或第一大股

东及其一致行

动人

本次解除

质押股数

（万股）

占其所持

股份比例

占公司总

股本比例
起始日 解除日期 质权人

李茂洪 是 1,088 12.49% 5.03%
2019 年 3

月 28 日

2020 年 7

月 24 日

华泰证券（上海）

资产管理有限公

司

3、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东

名称

持股数量

（万股）

持股比

例

累计质押

股份数量

（万股）

占其所

持股份

比例

占公司

总股本

比例

已质押股份情况 未质押股份情况

已质押股

份限售和

冻结数量

（万股）

占已

质押

股份

比例

未质押股

份限售和

冻结数量

（万股）

占未质

押股份

比例

李茂洪 8,712 40.25% 2,076 23.83% 9.59% 2,076 100% 4,458.00 67.18%

刘雨华 2,278.40 10.53% 0 0 0 0 - 1,870.80 82.11%

刘风华 320 1.48% 0 0 0 0 - 240.00 75.00%

合计 11,310.40 52.25% 2,076 18.35% 9.59% 2,076 100% 6,568.80 71.13%

注：截至公告披露日，上述股东所持股份不存在被冻结的情况，上述有限售

条件股份均为高管锁定股。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2020 年 7 月 27 日