广东海印集团股份有限公司公告（2020）

证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2020-58号

债券代码：127003         债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

关于日常经营事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 重要内容提示：

1、公司免税品经营资质申请工作处于初期申请阶段，获得免税

品经营资质需有关部门的批准，最终能否取得资质仍存在重大不确定

性。

2、目前公司主营业务收入来源为商业物业运营业务、百货业务、

房地产业务及金融服务业务，短期内不会发生重大变化。

3、公司于2020年6月16日披露《关于股东减持股份计划的提示性

公告》（公告编号：2020-41号），股东茂名环星新材料股份有限公司

计划在6个月内通过大宗交易方式减持合计不超过89,451,730股，占公

司总股本的4.00%。减持计划尚在实施期。

 一、日常经营事项概述

为进一步拓展业务范畴，构建新的利润增长点，广东海印集团股

份有限公司（以下简称“公司”）于近日向政府相关部门递交了关于免

税品经营资质的申请，并已经相关部门回函确认收悉。

目前相关工作尚处于申请初期阶段，公司没有就免税品经营事项

与任何合作方进行商业洽谈或签署任何合同或协议。免税品经营资质

属于国家特许经营资质，公司最终能否获得该资质存在重大不确定性。

公司主营业务收入来源为商业物业运营业务、百货业务、房地产业务

及金融服务业务，短期内不会发生重大变化。

二、对公司的影响

公司旗下“海印·又一城”商业品牌具有较强的品牌竞争力和成

熟的商业运营模式。现运营的“番禺·海印又一城”百货业务经过 9

年的经营，已积累了大量优质国际品牌资源。未来，公司可利用“海

印·又一城”已积累的品牌资源与供应链，结合免税品经营资质，在

符合相关监管部门经营管理要求下，优化品牌结构和供应链；利用现

有买手合作经验，保证免税品的种类、质量及潮流趋势。

三、风险提示

1、免税品经营属于国家授权特定机构专营的业务，获得免税品

经营资质需有关部门的批准。公司免税品经营资质申请工作处于初期

申请阶段，最终能否取得资质仍存在重大不确定性。

2、公司于 2020 年 6 月 16 日披露《关于股东减持股份计划的提

示性公告》（公告编号：2020-41 号），股东茂名环星新材料股份有限

公司计划在 6个月内通过大宗交易方式减持合计不超过 89,451,730股，

占公司总股本的 4.00%。减持计划尚在实施期。

公司后续将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务，请广

大投资者注意投资风险。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

                                   董事会

二〇二〇年七月二十九日